证券代码：600306            证券简称：ST商城           公告编号：2023-007号

沈阳商业城股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 本次叠加其他风险警示，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）股票

不停牌。

 公司股票自 2023 年 2 月 1 日起将继续被实施其他风险警示，公司股票简称仍

为“ST商城”，公司股票代码仍为“600306”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。

 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）证券种类与简称

A股股票简称仍为“ST商城”；

（二）证券代码仍为“600306”；

（三）实施风险警示的起始日：2023年 2 月 1日。

二、叠加风险警示的情形

1、银行账户被冻结基本情况

经核实，截至本公告披露日，公司被冻结的银行账户累计为39户，合计被冻结金

额约为人民币2,023.64万元，占最近一个经审计的会计年度货币资金余额的16.38%，

占公司2022年第三季度报告中货币资金余额的68.90%，占公司目前账面货币资金余额

的100%，公司主要银行账户被冻结。

2、上述银行账户被冻结的原因

主要由于公司资金紧张，无法按期偿还债权人债务本息，债权人采取诉讼等措施

进行财产保全所致，涉及的相关诉讼（仲裁）事项详见公司披露的《12个月累计涉及

诉讼和仲裁公告》（公告编号：2022-023号）、《诉讼进展公告》（公告编号：2022-044

号）、《12个月累计涉及诉讼和仲裁公告》（公告编号：2022-061号）、《关于新增累计涉

及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2022-066号）以及《关于收到法院执行通知书的

公告》（公告编号：2023-006号）。

3、对公司的影响

上述被冻结的银行账户有基本户、一般户等，对公司资金运营、经营管理造成了

较大的影响。公司将积极协调涉及的债权人和法院，争取尽快就解决方案达成一致意

见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1条第五款的规

定，公司主要银行账号被冻结，股票需要继续被实施其他风险警示。

公司股票自2023年2月1日起被叠加实施其他风险警示，由于公司股票已被实施其

他风险警示，本次叠加其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST商城”，公司股票代

码仍为600306，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。本次叠加其他风险警示，公司股

票不停牌。

叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

三、前期实施风险警示的有关事项

由于公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近

一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上

海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关规定，公司股票已被上海证券

交易所实施其他风险警示。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

公司董事会及管理层将继续积极与债权人进行沟通，充分了解债权人的想法和诉

求，尽快与相关债权人协商，争取就债务解决方案达成一致意见，共同解决债务问题。

由于债务逾期风险较高，公司未来仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结、查封等不

确定事项。

五、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

1、联系人：孙震、张智

2、联系地址：沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间7层公司投资者关系部

3、咨询电话：024-24865832

4、传真：024-24865832

5、电子信箱：sycgf3801@sina.com.cn

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2023年 2月 1日