股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2021-055

安徽六国化工股份有限公司

关于本次非公开发行股票控股股东自愿延长

原持有股份锁定期承诺的公告

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）拟向控股股东铜陵化

学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）非公开发行股份不超过 156,480,000 股（以

下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过 51,951.36 万元，扣除发行费用后拟全

部用于补充流动资金及偿还银行贷款，铜化集团认购本次发行的股票自本次发行结束之

日起锁定 36 个月（具体有关内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日公告的《安徽六国化工

股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》）。

本公司近日收到铜化集团出具的《关于六国化工非公开发行之自愿延长原持有股份

锁定期的承诺》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，在前述基础上，铜化集团自愿

追加承诺如下：

一、本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行

动人、具有控制关系的关联方不存在减持六国化工股份的情形。

二、自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后 24 个月内，本公司及本公司的一

致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的六国化工股份（本次非公开发行前

原持有股份），也不存在任何减持计划。

三、如本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺而发生

减持情况，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方承诺因减持所得收益

全部归六国化工所有，并依法承担由此产生的法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会

对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日