证券代码：603758           证券简称：秦安股份       公告编号：2021-067

重庆秦安机电股份有限公司

关于回购股份相关公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日披露

了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-066），

因相关工作人员疏忽，公告披露内容出现错误，现更正如下：

重要内容提示：

 相关股东不存在减持计划

本公司第一大股东、实际控制人在未来 6 个月内无减持本公司 A 股股份的

计划

更正后：

重要内容提示：

 相关股东减持计划

除已披露的减持公告外，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、

高级管理人员目前无自 2021 年 7 月 2 日公司首次披露回购事项起 6 个月内

的减持计划

公司于 2021 年 7 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

的公告》（公告编号：2021-056），因相关工作人员疏忽，公告披露内容出现错误，

现更正如下：

更正前：

重要内容提示：

 相关股东不存在减持计划

本公司第一大股东、实际控制人在未来 6 个月内无减持本公司 A 股股份的

计划

更正后：

重要内容提示：

 相关股东减持计划

除已披露的减持公告外，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、

高级管理人员目前无自 2021 年 7 月 2 日公司首次披露回购事项起 6 个月内

的减持计划

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司

深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年 7月 30日