证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2021-006

南通醋酸化工股份有限公司

关于处置其他权益工具投资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易简要内容:公司拟减持持有的江苏银行股份

 本次交易未构成关联交易

 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）持有上市公司江苏银行股

份（股票代码 600919）1157.7713 万股，占江苏银行总股本的 0.078%。 2021

年 3月 30日公司以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过

了《关于处置其他权益工具投资的议案》，董事会同意对公司持有的江苏银行其

他权益工具投资择机进行减持处置，同意授权公司经营管理层具体实施，授权有

效期为董事会批准之日起 12 个月内。若减持计划实施期间江苏银行有发生派发

红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，公司将根据其股

本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。

上述其他权益工具投资减持方式为通过上海证券交易所证券交易系统（包含

集中竞价、大宗交易等方式）择机减持。在法律法规允许的情况下，具体减持数

量、时间及价格将根据市场情况、交易环境决定，公司将按相关法律法规及规范

性文件的规定履行信息披露义务。

根据《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的有关规定，该议案无需

提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、交易标的基本情况

标的名称：江苏银行股份有限公司

股本：14,769,606,643 股

注册地址：江苏省南京市中华路 26 号

办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

主营业务：银行业务

截至目前，公司所持江苏银行的股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲

裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施。

三、减持的目的和对公司的影响

本次处置其他权益工具投资是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状

况并考虑经营、投资活动资金的实际需要做出的审慎决策。鉴于证券市场股票波

动较大且无法预测，公司处置上述其他权益工具投资的收益存在较大不确定性，

尚无法确切估计处置上述其他权益工具投资对公司业绩的具体影响，公司将根据

减持事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

四、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

 2021年4月1日