证券代码：600651          证券简称：*ST 飞乐          编号：临 2021-010

上海飞乐音响股份有限公司

关于股东延长股份锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经实施完成，具体内容详见公司 2020

年 8 月 29 日披露的《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易实施情况报告书》。

本次重组中，上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）、上海仪

电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）承诺：1、其因本次上市

公司发行股份购买资产取得的股份自该等股份登记至其名下之日起三十六个月

内不以任何形式转让；2、本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个

交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，

仪电集团、仪电电子集团所持有上市公司该等股份的锁定期自动延长六个月。

截至 2021 年 2 月 2 日，存在公司股票连续二十个交易日收盘价低于本次发

行股份的发行价格的情形。根据仪电集团出具的承诺函，其通过本次发行股份购

买资产取得的公司 495,356,678 股股份的锁定期在前述股份登记之日起三十六个

月后自动延长六个月，即股份锁定期由 2023 年 8 月 26 日延长至 2024 年 2 月 26

日。根据仪电电子集团出具的承诺函，其通过本次发行股份购买资产取得的公司

614,806,959 股股份的锁定期在前述股份登记之日起三十六个月后自动延长六个

月，即股份锁定期由 2023 年 8 月 26 日延长至 2024 年 2 月 26 日。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日