证券代码：603595          证券简称：东尼电子         公告编号：2020-067

浙江东尼电子股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 14,159,291 股

 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 16 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 5 月 13 日《关于核准浙江东尼电子股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]897 号）核准，浙江东尼电

子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新股 14,159,291 股，并于 2019

年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手

续。

本次上市流通的限售股锁定期为 12 个月，将于 2020 年 10 月 16 日在上海证

券交易所上市流通，上市流通数量为 14,159,291 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019 年 10 月，公司非公开发行人民币普通股（A）股 14,159,291 股，公司

总股本增至 214,110,651 股，其中有限售条件流通股 144,420,107 股，无限售条件

流通股 69,690,544 股。

2019 年 12 月，公司 2017 年限制性股票激励计划第二期 1,185,408 股解锁上

市，总股本仍为 214,110,651 股，其中有限售条件流通股 143,234,699 股，无限售

条件流通股 70,875,952 股。

2020 年 5 月，公司对 2017 年限制性股票激励第三期 1,185,408 股进行回购

注销，公司总股本减至 212,925,243 股，其中有限售条件流通股 142,049,291 股，

无限售条件流通股 70,875,952 股。

2020 年 7 月，公司首次公开发行限售期为 36 个月的 76,283,865 股股票限售

期届满并上市流通，总股本仍为 212,925,243 股，其中有限售条件流通股

65,765,426 股，无限售条件流通股 147,159,817 股。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至本公告发布之日，公司未

发生其他股本数量变化的情况。本次上市流通限售股 14,159,291 股，占公司目前

总股本的 6.65%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

东尼电子本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及

《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的

要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

中天国富对东尼电子本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 14,159,291 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 16 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流

通数量（股）

剩余限售

股数（股）

1 何雪萍 5,309,734 2.49% 5,309,734 0

2
湖州织里城市建设投资运营

集团有限公司
6,637,168 3.12% 6,637,168 0

3

红塔红土基金－杭州韶夏瑟

椿投资管理合伙企业（有限

合伙）－红塔红土韶夏 1 号

单一资产管理计划

2,212,389 1.04% 2,212,389 0

合计 14,159,291 6.65% 14,159,291 0

六、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

1、国有法人持有股份 6,637,168 -6,637,168 0

2、其他境内法人持有股份 2,212,389 -2,212,389 0

3、境内自然人持有股份 56,915,869 -5,309,734 51,606,135

有限售条件的流通股份合计 65,765,426 -14,159,291 51,606,135

无限售条件

的流通股份

A 股 147,159,817 14,159,291 161,319,108

无限售条件的流通股份合计 147,159,817 14,159,291 161,319,108

总股本 212,925,243 0 212,925,243

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日