证券代码：603638        证券简称：艾迪精密       公告编号：2020-034

烟台艾迪精密机械股份有限公司股东及部分董监高

集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东及部分董事、监事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）

股东烟台浩银投资中心（有限合伙）（以下简称“浩银投资”）持有公司股份

27,250,734 股，占公司总股本的 4.55%；其中公司董事冯晓华女士通过浩银投资

间接持有公司股份 8,384,842 股，占公司总股本的 1.40%，公司董事徐尚武先生

通过浩银投资间接持有公司股份 1,397,474 股，占公司总股本的 0.23%，公司高

管宋鸥先生通过浩银投资间接持有公司股份 7,790,915 股，占公司总股本的

1.30%，公司高管钟志平先生通过浩银投资间接持有公司股份 524,053 股，占公

司总股本的 0.088%，公司高管李娇云先生通过浩银投资间接持有公司股份

524,053 股，占公司总股本的 0.088%，公司监事孙永政先生通过浩银投资间接持

有公司股份 524,053 股，占公司总股本的 0.088%，公司监事刘士民先生通过浩

银投资间接持有公司股份 349368 股，占公司总股本的 0.058%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

2020 年 7 月 31 日，公司发布了《关于公司股东、部分董事、监事、高级管

理人员集中竞价减持股份计划公告》（2020-033），浩银投资计划自减持股份计划

披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过

1,362,537 股,占公司总股本的 0.2275%；其中，董事冯晓华女士、徐尚武先生、

监事孙永政先生、刘士民先生及高级管理人员宋鸥先生、钟志平先生、李娇云先

生，拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易

方式减持所间接持有的公司股份不超过 974738 股，占公司总股本的 0.1629%。

截至 2020 年 8 月 25 日，浩银投资已通过集中竞价方式累计减持公司股份

1,362,500 股，累计减持比例 0.2275%；其中，董事冯晓华女士、徐尚武先生、

监事孙永政先生、刘士民先生及高级管理人员宋鸥先生、钟志平先生、李娇云先

生通过集中竞价方式累计减持所间接持有的公司股份 974,739 股，累计减持比例

0.1629%，本次减持股份计划已完成。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 备注

浩银投资 5%以下股东 27,250,734 4.55%

IPO 前取得：8,579,990 股

其他方式取得：18,670,744 股

冯晓华

董事、监事、

高级管理人员

8,384,842 1.40%

IPO 前取得：2,400,000 股

其他方式取得：5,984,842 股

通过浩银

投资间接

持有公司

股份

徐尚武

董事、监事、

高级管理人员

1,397,474 0.23%

IPO 前取得：400,000 股

其他方式取得：997,474股

宋鸥

董事、监事、

高级管理人员

7,790,915 1.30%

IPO 前取得：2,230,000 股

其他方式取得：5,560,915 股

钟志平

董事、监事、

高级管理人员

524,053 0.088%

IPO 前取得：150,000 股

其他方式取得：374,053 股

李娇云

董事、监事、

高级管理人员

524,053 0.088%

IPO 前取得：150,000 股

其他方式取得：374,053 股

孙永政

董事、监事、

高级管理人员

524,053 0.088%

IPO 前取得：150,000 股

其他方式取得：374,053 股

刘士民

董事、监事、

高级管理人员

349,368 0.058%

IPO 前取得：100,000 股

其他方式取得：249,368 股

注：其它方式取得指因公司权益分派实施转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

3

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称 减持数量（股）
减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例
备注

浩银投资 1,362,500 0.2275%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
84,379,162.27 已完成 25,888,234 4.32%

冯晓华 419,242 0.0700%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
25,963,514.52 已完成 7,965,600 1.3302%

通过浩银

投资间接

持有公司

股份

徐尚武 69,874 0.0117%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
4,327,273.06 已完成 1,327,600 0.2217%

宋鸥 389,546 0.0651%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
24,124,451.33 已完成 7,401,369 1.2360%

钟志平 26,203 0.0044%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
1,622,742.88 已完成 497,850 0.0831%

李娇云 26,203 0.0044%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
1,622,742.88 已完成 497,850 0.0831%

孙永政 26,203 0.0044%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
1,622,742.88 已完成 497,850 0.0831%

刘士民 17,468 0.0029%
2020/8/21～

2020/8/25

集中竞

价交易

61.30－

62.73
1,081,787.30 已完成 331,900 0.0554%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2020/8/26 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