证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2020-081

债券代码：
35
        债券简称：健友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

南京健友生化制药股份有限公司

关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债

券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制

药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月 23日公开发行了可转换公

司债券（以下简称“健友转债”） 5,031,900 张（5.0319 亿元），每张 100.00 元，

期限 6年，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。公司可转换公司债券

于 2020 年 5月 22日在上海证券交易所挂牌上市。其中，公司控股股东及一致行

动人 TANG YONGQUN 先生、谢菊华女士、丁莹女士共计配售健友转债 2,440,000

张，即 244,000,000 元，占发行总量的 48.49%；其中 TANG YONGQUN 先生认购

1,019,200张，占发行总量的 20.25%；谢菊华女士认购 1,400,900张，占发行总

量的 27.84 %；丁莹女士认购 19,900张，占发行总量的 0.4%。

2020 年 7 月 10 日，公司接到控股股东 TANG YONGQUN 先生的通知，TANG

YONGQUN 先生、丁莹女士通过上海证券交易所交易系统累计减持健友转债

503,090张，占发行总量的 10%。具体内容详见公司 2020 年 7 月 11 日披露的

《健友股份关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》（ 公告

编号： 2020-067）。

2020 年 7 月 30 日，公司接到控股股东 TANG YONGQUN 先生的通知，TANG

YONGQUN先生通过上海证券交易所交易系统累计减持健友转债 503,100 张，占发

行总量的 10%。具体内容详见公司 2020 年 7 月 31 日披露的《健友股份关于控

股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》（ 公告编号： 2020-079）。

2020 年 8 月 6 日，公司接到控股股东谢菊华女士的通知，谢菊华女士通过

上海证券交易所交易系统累计减持健友转债 503,190张，占发行总量的 10%。

具体变动明细如下：

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
谢菊华 1,400,900 27.84 503,190    10.00  897,710          17.84

TANG YONGQUN 32,910 0.65     32,910           0.65

丁莹

合计 1,433,810          28.49  503,190    10.00  930,620          18.49

特此公告

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日