证券代码：603429          证券简称：集友股份         公告编号：2020-036

安徽集友新材料股份有限公司

关于股票交易风险提示公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 7 月 3

日、7 月 6 日、7 月 7 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，

根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公

司已于 2020年 7月 8 日披露了《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动

公告》（公告编号：2020-035），2020年 7月 8日公司股票收盘价格继续上涨 10.00%。

公司目前的静态市盈率为 92.66，动态市盈率为 1115.13，与同行上市公司相比，

公司市盈率处于较高水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

 公司投资设立的集友广誉（持股 70%）主要从事有关烟草制品设备的研发、

系统集成、技术咨询和技术服务业务，目前处于研发初期，尚未实现收入，经营

业绩小幅亏损，对公司整体业绩影响有限。目前我国新型烟草政策尚未放开，集

友广誉经营发展存在重大不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

 公司于 2020 年 7 月 2 日披露《2020 年半年度业绩预减公告》（公告编号

2020-032 号），主要内容为：预计公司 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利

润 2,600万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比预计减少 5,036.20万元左右，

同比减少 65.95%左右；敬请广大投资者注意公司生产经营风险。

 公司于 2020年 7月 4日披露，公司控股股东、董事长徐善水，董监高（杨

二果、周少俊、孙志松），特定股东（姚发征、余永恒）出于个人资金需求方面考

虑，分别发出减持意向告知函，合计拟减持股份不超过 66,996,520股，拟减持股

份不超过公司总股本 17.62% 。敬请广大投资者注意公司股东减持风险。

一、二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 7 月 3 日、7 月 6 日、7 月 7 日连续 3 个交易日内日收盘

价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属

于股票交易异常波动情形。2020年 7月 8日公司股票收盘价格继续上涨 10.00%。

公司目前的静态市盈率为 92.66，动态市盈率为 1115.13。

同行业上市公司目前的静态市盈率及动态市盈率情况：

序号 同行业上市公司名称 证券代码 静态市盈率 动态市盈率

1  劲嘉股份 002191 21.42 21.86

2 东风股份 601515 24.85 13.84

3 永吉股份 603058 36.05 28.77

4 金时科技 002951 38.37 49.02

5 新宏泽 002836 71.72 89.41

6 算术平均值  38.48 40.58

7 集友股份 603429 92.66 1115.13

与同行上市公司相比，公司市盈率处于较高水平。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。关于目前

市场热度较高的电子烟概念，公司对有关情况说明如下：

公司于 2019 年投资设立集友广誉，投资比例为 70%，主要从事烟草制品设备

的研发、系统集成、技术咨询和技术服务业务，2019 年度，集友广誉营业收入为

0元，净利润为-110.03 万元；2020年 1-3月，集友广誉营业收入为 0元，净利润

为-44.47 万元。现集友广誉目前处于研发初期，尚未实现收入，经营业绩小幅亏

损，对公司整体业绩影响有限。

目前我国新型烟草政策尚未放开，集友广誉经营发展存在重大不确定性，敬

请广大投资者注意相关风险。

三、生产经营风险

公司于 2020 年 7 月 2 日披露《2020 年半年度业绩预减公告》（公告编号

2020-032 号），主要内容为：预计公司 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利

润 2,600万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比预计减少 5,036.20万元左右，

同比减少 65.95%左右，公司本次业绩预减主要是由于：（1）新冠肺炎疫情及其防

控措施对公司的生产和经营造成影响,同时也影响到市场开拓的进度；（2）报告期

内公司实施限制性股票激励，相关股份支付费用计入当期管理费用；（3）因部分

市场产品招标执行价格下降等事项所致。

敬请广大投资者注意公司 2020年半年度业绩下降的风险。

四、股东减持风险

公司于 2020年 7 月 4日披露，公司控股股东、董事长徐善水，董监高（杨二

果、周少俊、孙志松），特定股东（姚发征、余永恒）出于个人资金需求方面考虑，

分别发出减持意向告知函，合计拟减持股份不超过 66,996,520股，拟减持股份不

超过公司总股本 17.62% 。详见（公告编号：2020-033号、2020-034号）公告。

1、公司于 2020年 7月 4日披露《控股股东及董监高减持股份计划公告》（公

告编号 2020-033 号），主要内容为：因个人资金需求方面考虑，（1）本次拟减持

股份的控股股东、董事长徐善水计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的 6个

月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过证券交易所集中竞价交易减持数

量不超过 7,604,700股，减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续 90日内，

减持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易等方式减持不超过

15,209,500 股，即不超过公司总股本的 4%，且在任意连续 90 日内，减持公司股

份数量不超过公司总股本的 2%；（2）本次拟减持股份的董监高（杨二果、周少俊、

孙志松），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期等不得减

持股份期间不减持），拟通过集中竞价方式减持，杨二果减持不超过公司股份

2,598,960股，占公司总股本比例为 0.68%；周少俊减持不超过公司股份 1,299,480

股，占公司总股本比例为 0.34%；孙志松减持不超过公司股份 3,898,440股，占本

公司总股本比例为 1.03%；

2、公司于 2020 年 7 月 4 日披露《特定股东减持股份计划公告》（公告编号

2020-034号），主要内容为：特定股东姚发征、余永恒出于个人资金需求方面考虑，

计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价、大宗交易

等方式合计减持不超过 36,385,440股，其中：姚发征减持不超过 18,192,720 股、

余永恒减持不超过 18,192,720 股，即合计不超过公司总股本的 9.57%。

敬请广大投资者注意公司股东减持的风险。

近期公司股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，公司郑重提醒广大

投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关

公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.see.com.cn）为

公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2020年 7月 8日