证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2020-047

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 本次权益变动属于竞价交易方式减持股份，不触及要约收购。

 本次权益变动为持股5%以上股东股份变动，不涉及公司控股股东及实际

控制人变化。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）于2020

年6月24日收到葛建松先生编制的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告

如下：

一、 本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

葛建松 ：男、汉族、中国国籍、无境外永久居留权、身份证号码：3204231966

******** ，住址: 江苏省溧阳市溧城镇胡桥村西山脚**号

（二）本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有华菱精工无限售流通股6,816,600股，

占华菱精工股本总额的5.1122%。

2、本次权益变动的方式及数量

信息披露义务人于2020年6月24日通过交易所竞价交易方式减持华菱精工

150,000股，占公司总股本的0.1125%，减持均价为14.806元/股,权益变动比例

为下降0.1125%。

本次权益变动后，信息披露义务人葛建松持有华菱精工无限售流通股

6,666,600股，占华菱精工股本总额的4.9997%。

二、 所涉及后续事项：

1、上述股东权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动信息披露义务人为葛建松，本次权益变动后，葛建松持有

公司股份的比例减至5%以下，已按规定及时编制并披露了权益报告书，具体内

容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动

报告书》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

                                        董事会

                                         2020年6月29日