证券代码：600807              证券简称：ST天业               公告编号：临2020-049

济南高新发展股份有限公司

关于公司申请撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况

决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。

● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

● 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请

广大投资者注意投资风险。

一、公司被实施其他风险警示的情况

因公司 2017 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触

及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（四）款：“最近一个会计年度的

财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司

股票已于 2018 年 5 月 3 日被实施“退市风险警示”，股票简称由“天业股份”变更

为“*ST 天业”。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了审计，

并为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计，公司 2018 年度

归属于母公司所有者的净利润为 35,582,980.34 元。公司对照《上海证券交易所股

票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示的情形进行逐项排查，经排查，公司

涉及退市风险警示的情形已经消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.1

条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第九届董事会

第十九次会议审议通过，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施的退

市风险警示的申请。上海证券交易所于 2019 年 4 月 19 日同意撤销对公司股票实施

的退市风险警示。

鉴于公司存在前控股股东持有的公司股权被司法冻结和多次轮候冻结、被交易

所公开谴责、违规担保、股东占用资金、主营业务盈利能力存在不确定性等情形，

上海证券交易所自 2019 年 4 月 23 日起对公司股票撤销退市风险警示并被实施其他

风险警示，股票简称由“*ST 天业”变更为“ST 天业”，股票代码仍为“600807”，

股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日披露

的《关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

自公司被实施其他风险警示以来，公司采取了系列措施积极消除被实施其他风

险警示的情形，相关情况如下：

1、目前，高新城建及其一致行动人持有公司有表决权的股份 255,878,689 股，

占公司总股本的 28.92%，以上股份不存在司法冻结情形，公司的控股股东已变更为

高新城建及其一致行动人，实际控制人已变更为济南高新技术产业开发区管理委员

会。

2、公司于 2018 年 12 月 28 日收到上海证券交易所下发的《纪律处分决定书

[2018]81 号》至今已满一年，就上述涉及的相关事实，2019 年 10 月 25 日，又收到

中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2019]109 号）和《市场禁入决定书》

（[2019]15 号），目前，相关责任人已辞去相应董监高职务，公司已按照相关要求

整改完毕。

3、为维护公司和全体股东利益，公司已积极采取向法院起诉、督促天业集团及

相关方和解等方式积极主张公司权利，化解担保风险。截至目前，针对剩余未决诉

讼，公司已收取全额保证金，确保公司不承担损失。

4、2019 年度，公司存在相关股东占用公司资金尚未归还的情形，截至 2019 年

底，占用资金余额为 5774.44 万元，截止 2020 年 4 月 30 日，占用资金已经全部收

回。

5、2019 年至今，公司加强运营管控，积极推动公司向产业园区开发运营方向

转型，同时开展好地产、矿业等现有业务，主营业务盈利能力持续提升。公司 2019

年年报显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 42.38 亿元，净资产 12.98 亿元；

2019 年度实现营业收入 15.22 亿元，同比增长 7.04%，实现归属于上市公司股东的

净利润 6312.45 万元，同比增长 75.92%。

产业园区开发与运营方面，通过合作开发、招拍挂等方式，与合作方上海祥瑞

置业集团有限公司，在南京高淳经济开发区投资建设以医疗器械与生物医疗、医疗

健康为主的产城融合项目；同时围绕产业园区开发运营业务产业链进行布局，收购

具有园林、生态修复、市政工程资质的公司，对园区开发业务涉及的等资质企业做

好储备，提升产业园区综合开发能力；地产业务增储与去库存并举，通过合作开发、

招拍挂方式，与万科、海信等合作，新增了济南等多个地区房地产项目储备，拓展

了地产业务空间，同时积极去库存，加快资金回流；矿业通过建设新矿段，降低后

续开采成本，提升矿业未来发展能力。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.1.1、13.4.1 条关于其他风险

警示的情形进行逐项排查，公司涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销

股票其他风险警示的条件。鉴于以上原因，经公司第十届董事会第一次会议审议通

过，同意公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示。在上海证券交易所审

核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

三、其他风险提示

上海证券交易所将在收到公司申请之后五个交易日内，根据实际情况决定是否

撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行

信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日