证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临 2020-022

鲁银投资集团股份有限公司

关于拟出售部分万润股份股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司拟在股东大会批准之日起 12个月内择机出售不超过 1800

万股公司持有的万润股份股票。

 本次交易不构成重大资产重组。

 本次交易需经公司股东大会审议通过。

 公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守证监会和证券交易

所的相关规定。

一、交易概述

    公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科

技”）合计持有中节能万润股份有限公司（股票代码：002643，以下

简称“万润股份”）股票 11055.775万股，其中公司持有 7519.775

万股，鲁银科技持有 3536万股。

公司于 2020年 4月 27日召开十届董事会第二次会议，以 7票赞

成，0票反对 ，0票弃权表决通过了《关于拟出售部分中节能万润股
份有限公司股票的议案》。根据生产经营需要，公司拟通过证券交易

系统，在股东大会批准之日起 12个月内择机出售不超过 1800 万股

（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应

对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会

同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。

公司拟通过证券交易系统减持，若交易对方为关联交易方，则可

能产生关联交易。本次出售万润股份股票事宜不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需公司股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

（一）中节能万润股份有限公司

住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11号

法定代表人：赵凤岐

注册资本：90,913.3215 万元

经营范围：安全生产许可证范围内的危险 化学品生产（有效期

限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光 电化学品、

专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、

技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法

须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本次出售部分万润股份股票的基本情况

拟减持股份的数量和比例：拟出售公司持有的不超过 1800万股

（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应
对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，占万润股份总股本

的 1.98%。

拟减持方式：通过证券交易系统择机出售。

拟减持时间：拟提请公司股东大会同意授权公司总经理具体组织

实施上述出售万润股份部分股票事宜，该授权有效期为自股东大会批

准之日起 12个月。

目前公司持有的万润股份 10736万股股票已质押，公司将根据出

售情况提前办理解除质押手续。除上述情况外，公司所持万润股份股

票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存

在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易目的及对公司的影响

1．公司出售部分万润股份股票，可以调整公司资产结构、提高

公司资产的流动性。出售万润股份股票所得资金将用于补充公司流动

资金，有利于缓解公司资金压力。

2．由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，出售万润股份

股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存

在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预

计本次交易对公司业绩的具体影响。公司减持万润股份股票时，将严

格遵守证监会、证券交易所的相关规定，并根据本次交易的进展情况，

及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年 4月 27日