中国国际金融股份有限公司

关于重庆农村商业银行股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称 “

保荐机构
”

）作为主庆农村商业银行

股份有限公司（以下简称
“

渝农商行
”

、“公司
”

）首次公开发行股票并上市的持续

督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定， 对渝农商

行首次公开发行网下配售股票上市流通的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查

意见如下：

一、 首次公开发行前己发行股份情况

（一 〉首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司首次

公开发行股票的批复》 （证监许可C 2019 J 1657号）核准， 并经上海证券交易所

同意， 渝农商行向社会发行人民币普通股CA股）1,357,000,000股， 并于2019年

10月29日在上海证券交易所上市。

公司首次公开发行股票前总股本为I 0,000,000,000股， 首次公开发行股票后

总股本为11,357,000,000股 u 其中限售股份的数量为7『 743吨 394,491股， 占公口j总

股本的68.18%， 无限售条件股份数量为飞们1,60\S09股， 「片公司总股本的

31.82%。

本次上市流通的限售股为渝农商行首次公开发行A股网下配售限售股， 共计

256,730,532股， 占公司股本总数的2.26%， 其涉及3,098名股东（其中包含3,096

名网下配售投资者及2名本次发行包销商）。 该部分限售股锁定期为自渝农商行

A股股票于七海证券交易所上市之日起6个月， 将于2020年4月30日锁定期届

满井上m流边。

（二）公司上市后股本变动情况

公司上市后截至本核查意见披露日， 总股本未发生变动。

截至本核查意见披露日， 公司的总股本为l 1 357 000 000 股， 其中尚未解除

限售的股份数量为7,743,394,491股（包含本次解除限售股份 256,730,532股）， 占

总股本的 68.18%。

二、 申请解除股份限售股东的相关限售承诺或安排及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询

价公告》， 本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行中， 每个配售对象获配的股票中， 30%的股份无锁定期， 自本次

发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6个月， 锁定

期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时
－

， 无需为其管理的配售对象填写

锁定期安排， 一 旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 ”

（二）限售承诺或安排的履行情况

截至本核查意见披露日， 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售

承诺或安排， 不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

三、 本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量： 256刀0,532股

（二）本次限售股上市流通日期： 2020年4月 30日

（三）限售股上市流通情况表

序号 限售股类型

首发限售股

合计

本次上市流通股数量（股）

256,730,532

256,730,532

限售期（月）

6

6

四、 保荐机构核查意见

经核查， 保荐机构认为：

（ 一〉公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、 《中华

人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范

性文件的要求：

〈二〉本次解除限售股份股东均己严格履行了相关承诺或安排：

〈三）本次解除限售股份数量、 上市流通时间等均符合有关法律、 行政法规、

部门规章、 有关规则和股东承诺或安排：

〈囚〉截至本核查意见出具之日， 公司对本次限售股份解禁的相关信息披露

真实、 准确、 完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

〈以下无正文）