证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临 2020-030

债券代码：113510        债券简称：再升转债

转股代码：191510        转股简称：再升转股

重庆再升科技股份有限公司

关于控股股东、董事、高级管理人员

减持股份计划的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3月 17日披露

了《再升科技关于控股股东、董事、高级管理人员减持股份计划公告》，现对部

分内容作以下更正：

一、“重要内容提示”之“减持计划的主要内容”

更正前：

1、郭茂先生拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 7,028,159 股

（占总股本 1%）。其中通过证券交易所集中竞价方式减持的自本减持计划公告

之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过交

易所集中竞价方式减持股份的总数，不超过 7,028,159 股（占总股本 1%）；通

过大宗交易方式减持的自本减持计划公告之日起 6 个月内进行，且任意连续

90 个自然日内减持股份总数不超过 7,028,159 股（占总股本 1%）。

更正后：

1、郭茂先生拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 7,028,159 股

（占总股本 1%）。其中通过证券交易所集中竞价方式减持的自本减持计划公告

之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过交

易所集中竞价方式减持股份的总数，不超过 7,028,159 股（占总股本 1%）；通

过大宗交易方式减持的自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内进行，

且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过 7,028,159 股（占总股本 1%）。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020年 03月 18日