证券代码：603258         证券简称：电魂网络        公告编号：2020-011

杭州电魂网络科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 01 月 23

日、02 月 03 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据

《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

 经向公司实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露

的重大事项或重要信息。

 公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异

常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至 2020 年 02 月 03 日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2020 年 01

月 23 日、02 月 03 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根

据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政

策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序

正常。

（二）经向实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票

交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并

购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生的重大影响的媒体报道或者

市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。

（四）经公司核实，在本次交易异常波动期间，公司股东、董事、高级管理

人员按照相应减持计划进行了股票卖出，具体情况如下：

姓名 职务 交易时间 减 持 数 量

（股）

合 计

（股）

胡玉彪 公 司 实 际 控 制

人、董事、副总

经理

2020 年 01 月 23 日 770,000 1,270,000

2020 年 02 月 03 日 500,000

余晓亮 公司董事、副总

经理

2020 年 01 月 23 日 236,200 410,000

2020 年 02 月 03 日 173,800

林清源 公司持股 5%以

上股东

2020 年 01 月 23 日 280,000 580,000

2020 年 02 月 03 日 300,000

郝杰 公司副总经理 2020 年 02 月 03 日 60,000 60,000

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

证券代码 公司简称 市盈率（静） 市盈率（动）

300533 冰川网络 45.49 32.09

603444 吉比特 35.05 28.37

002517 恺英网络 29.13 53.40

002558 巨人网络 31.69 35.71

300459 金科文化 12.58 12.39

002624 完美世界 34.83 30.21

002555 三七互娱 63.21 30.73

002174 游族网络 22.50 24.14

002602 世纪华通 72.18 25.93

300418 昆仑万维 22.54 17.99

300031 宝通科技 22.92 20.07

002619 艾格拉斯 7.82 16.29

600633 浙数文化 22.54 19.52

002425 恺撒文化 15.47 15.89

同行业上市公司平均值 31.28 25.91

注：同行业上市公司剔除了 2018年主营业务亏损和游戏主营业务占比低于 50%的公司。

上述数据来源同花顺。

截至 2020年 02 月 03日，公司股票收盘价格为 29.85元/股，静态市盈率为
56.21，动态市盈率为 38.61。公司目前市盈率已远高于上述同行业上市公司市

盈率平均水平，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。

（二）生产经营风险

公司于 2020 年 01 月 18 日披露了《关于 2019 年年度业绩预增的公告》，预

计 2019 年 1-12月年公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将

增加 7800 万元到 9300 万元，同比增加 60.15%到 71.72%。本次业绩预增主要原

因为：

（1）主营业务影响

报告期内，公司改变了运营策略，优化了运营方案，使公司端游产品《梦三

国》营业收入同比有所增加；《梦三国手游》复刻版全渠道上线运营，新增了营

业收入；公司收购的厦门游动网络科技有限公司纳入公司合并报表范围，新增了

营业收入。

（2）非经常性损益的影响

报告期内，公司所投资的基金运营情况较好，使得公允价值变动收益增加，

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益预计

316.50 万元。

（三）股东减持风险

公司实际控制人、董事、副总经理胡玉彪持有本公司无限售条件流通股

24,894,000 股，占公司股份总数的 10.2146%；公司董事、副总经理余晓亮持有

本公司无限售条件流通股 20,952,000 股，占公司股份总数的 8.5971%；公司 5%

以上股东林清源持有本公司无限售条件流通股 17,226,000 股，占公司股份总数

的 7.0682%。胡玉彪拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不

超过 2,437,110 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%；余晓亮拟通过集中竞

价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 3,655,665 股，减持比例不

超过公司股份总数的 1.5%；林清源拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公

司股份的数量不超过 2,437,110 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%。胡玉

彪、余晓亮、林清源如通过集中竞价交易进行减持，则自 2019年 11月 19 日起 15
个交易日后的六个月内实施；如通过大宗交易方式进行减持，则自自 2019 年 11

月 19 日起 3 个交易日后的六个月内实施。具体内容详见公司于 2019 年 11 月

19日披露的《关于实际控制人、5%以上股东及董事减持股份计划公告》（公告编

号：2019-103）。

公司副总经理郝杰持有本公司无限售条件流通股 3,834,000 股，占公司股

份总数的 1.5732%；持有 2019 年限制性股票激励计划的限制性股票 100,000

股，占公司股份总数的 0.0410%。郝杰合计持有公司股份 3,934,000 股，占公

司股份总数的 1.6142%。郝杰拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份

的数量不超过 950,000 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.3898%。郝杰通

过集中竞价交易进行减持，则自 2019 年 12 月 21 日起 15 个交易日后的六个月

内实施；如通过大宗交易方式进行减持，则自 2019年 12月 21日起 3 个交易日

的六个月内实施。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日披露的《关于高级管

理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-110）。

公司实际控制人、董事长兼总经理胡建平持有本公司无限售条件流通股

28,278,000 股，占公司股份总数的 11.5808%；公司实际控制人、董事陈芳持有

本公司无限售条件流通股 28,278,000 股，占公司股份总数的 11.5808%。胡建

平拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 2,437,110

股，减持比例不超过公司股份总数的 0.9981%；陈芳拟通过 集 中 竞 价 方 式

或 大 宗 交 易 方 式 减 持 公 司 股 份 的 数 量 不 超 过 2,437,110

股，减持比例不超过公司股份总数的 0.9981%。胡建平、陈芳如通过集中竞价交

易进行减持，则自 2020 年 01 月 21 日起 15 个交易日后的六个月内实施；如通

过大宗交易方式进行减持，则自 2020年 01月 21日起 3 个交易日后的六个月内

实施。具体内容详见公司于 2020 年 01 月 21 日披露的《关于实际控制人减持股

份计划公告》（公告编号：2020-010）。

截至 2020年 2月 3日，上述股东减持进展情况情况如下：

姓名 累计减持数量（股） 目前持股数量（股） 目前持股比例

胡建平 0 28,278,000 11.5808%
陈芳 0 28,278,000 11.5808%

胡玉彪 2,394,000 22,500,000 9.2145%

余晓亮 1,281,900 19,670,100 8.0555%

林清源 1,505,200 15,720,800 6.4382%

郝杰 364,100 3,569,900 1.4620%

目前上述股东仍处于其计划公布的减持期间，敬请广大投资者注意投资风

险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披

露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未

获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍

生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更

正、补充之处。

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒

体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资

风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

                                         2020年 02月 04日