证券代码：600677      证券简称：航天通信      编号：临 2020-012

航天通信控股集团股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示暨停牌

的公告

重要提示：

1．实施退市风险警示后的股票简称：*ST航通；股票代码：600677（不变）；

股票价格的日涨跌幅限制为5%

2．公司股票交易将于2020年1月21日停牌一个交易日，并自2020年1月22日

开市起复牌，并实施退市风险警示的特别处理

3．实施风险警示后股票将在风险警示板交易

2020 年 1月 18 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于前期会计差

错更正的议案》，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度会计差错进行更正，

公司经审计的 2016年度、2017年度、2018年度归属于上市公司股东的净利润，

被追溯重述后连续为负值，且 2018 年度经审计的归属于公司普通股股东的净资

产被追溯重述后为负值。

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项的规定，公司

股票将在会计差错更正公告披露后被实施退市风险警示（*ST）的特别处理；依

据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.4 条的规定，公司股票交易将于 2020

年 1 月 21 日停牌一个交易日，并自 2020 年 1 月 22 日开市起复牌，并实施退市

风险警示的特别处理。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日

1．股票种类：A 股股票，简称由“航天通信”变更为“*ST 航通”

2．股票代码：股票代码不变，仍为“600677”

3．退市风险警示起始日：2020年 1月 22 日

二、实施退市风险警示的适用情形

公司经审计的 2016 年度、2017年度、2018 年度归属于上市公司股东的净利

润，被追溯重述后连续为负值，且 2018 年度经审计的归属于公司普通股股东的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

净资产被追溯重述后为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1

条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润被追溯重述后连续

为负值、最近一个会计年度经审计的期末净资产被追溯重述后为负值，股票将在

上述会计差错更正公告披露后被实施退市风险警示（*ST）的特别处理。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的规定，公司股票于会

计差错更正公告披露当日（2020年 1月 21日）停牌一天，于 2020 年 1月 22日

开市复牌之日起实施退市风险警示。

公司股票被实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。实施退

市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2020 年，公司将在董事会的领导下，全力聚焦企业核心竞争力，提升企业

可持续发展能力。拟定具体措施如下：

1.坚持“减少亏损源、增加流动性、提质增效”的目标，强化内生增长，深

耕主营业务,探求发展机遇，进一步深化国内业务，推进战略合作。保障现有市

场，巩固军用产业基石，紧抓具体项目，实现民用产业增长。

2.优化资源配置及合规经营，提升管理效率，进一步加强集团与各子公司之

间，系统集成与产品制造企业之间的联动；并通过优化资金、业务等资源配置，

强化协同效应，提升管理效率；以创新为核心，促进产业转型升级。

3.进一步调整产业结构，促进瘦身健体。

4.加快推进资产处置，改善资金流，确保资金链安全；同时加强与金融机构

的合作，多渠道解决融资问题。

五、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1 条的有关规定，若公司 2019

年度经审计的净利润继续为负值，或公司 2019 年度经审计的净资产继续为负值，

则公司股票将面临暂停上市的风险。

截至目前，中国证监会的调查工作尚未结束，鉴于公司2016-2018年度会计

差错进行更正后连续亏损，如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处

罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法

强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法

强制退市的风险。

六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系部门：证券部

2、联系电话：0571-87034676、87079526

3、传真号码：0571-87034676

4、电子邮箱：stock@aerocom.cn

5、联系地址：杭州市解放路 138号航天通信大厦一号楼

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露信息均以在上述指定信息

披露媒体刊登的公司公告为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

                                 2020 年 1 月 21 日