证券代码：600818            股票简称：中路股份             编号：临 2019-050

          9009
                      中路 B股

中路股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股票再次被动减持

暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●据北京市海淀区人民法院协助执行通知书（（2019）京 0108 执 15543 号）显示，公司

控股股东上海中路（集团）有限公司（以下简称“中路集团”）先前冻结的 300 万股被调整

为不限制卖出。

●中路集团累计被冻结 762 万股公司股票，占公司总股本的 2.37%，存在被继续由冻结

状态调整为不限制卖出的风险。若北京市海淀区人民法院继续执行剩余的 462 万股股票，中

路集团持有的公司股票数量将变为 123,910,734 股，占公司总股本的 38.55%，不会直接造

成公司控股股东及实际控制人发生变更。司法冻结情况详见公司 2018 年 10 月 26 日披露的

临时公告：临 2018-068。

●截止 2019 年 12 月 25 日，中路集团持有公司股票 129,302,234 股，占公司总股本

比例 40.22%，其中，累计质押股份数量为 85,660,734 股, 占其持股总数比例 66.25%，占公

司总股本的比例26.65%。中路集团累计被冻结股份为5,391,500股，占其持股总数的4.17%，

占公司总股本的 1.68%。普通证券账户合计质押冻结公司股份 91,052,234 股，占其所持本

公司股份的 70.42%，占公司总股本的 28.33%。

中路股份有限公司（下称公司或本公司）于 2019 年 12 月 25 日收到控股股东中路集团

的通知，2019 年 12 月 25 日被动减持 54.07 万股公司股票，共计占公司总股本的 0.17%。现

将有关情况公告如下：

一、本次被动减持的基本情况

股东名称

被动减持前持股情况 被动减持情况 被动减持后持股情况

持股数量
占总股本

比例
减持数量

占总股本

比例
持股数量

占总股本

比例

中路集团 129,842,934 40.39% 540,700 0.17% 129,302,234 40.22%

此次被动减持前，中路集团持有公司 129,842,934 股，占公司总股本比例 40.39%，均

为无限售流通股。此次被动减持后，中路集团持有公司 129,302,234 股股票，占公司总股本

比例为 40.22%。

二、后续可能被动减持的情况

据北京市海淀区人民法院协助执行通知书（（2019）京 0108 执 15543 号）显示，中路集

团先前冻结的 300 万股调整为不限制卖出，占公司总股本的 0.93%，剩余股份存在被继续执

行卖出的风险。

1、股份来源：国有股转让获得的股份、二级市场增持、资本公积转增股份及送股取得。

2、减持方式及时间：根据北京市海淀区人民法院协助执行通知书，仍将有 77.15 万股

公司股票未来存在通过竞价方式被动减持的风险。

3、减持价格：根据市场价格情况确定。

三、相关风险提示

1、中路集团仍在同纠纷相关当事人进行积极协商沟通，截至本公告披露日，中路集团

与上述人员尚未达成和解。剩余被冻结的 462 万股股票也存在继续被动减持的风险，若继续

被减持则中路集团持有的公司股票数量将变为 123,910,734 股，占公司总股本的 38.55%，

不会直接造成公司控股股东及实际控制人发生变更。

2. 截止 2019 年 12 月 25 日，中路集团持有公司股票 129,302,234 股，占公司总股

本比例 40.22%，其中，累计质押股份数量为 85,660,734 股, 占其持股总数比例 66.25%，占

公司总股本的比例26.65%。中路集团累计被冻结股份为5,391,500股，占其持股总数的4.17%，

占公司总股本的 1.68%。普通证券账户合计质押冻结公司股份 91,052,234 股，占其所持本

公司股份的 70.42%，占公司总股本的 28.33%。

3、截止目前，公司日常生产经营活动正常，不存在控股股东违规占用资金或为控股股

东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。此次被动减持，对公司日常生产经营活动和财

务状况不构成重大影响。

公司将持续关注控股股东所持有的公司股票的质押、冻结情况，同时督促控股股东严格

遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十六日