证券代码：603577           证券简称：汇金通        公告编号：2019-050

青岛汇金通电力设备股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 发行数量和价格：30,885,882 股，10.14 元/股

 预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2019 年 9 月 25 日在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。投资者认购的股

票自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让，锁定期结束后，按

照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条

件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

1、2018年11月23日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十四次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2、2018年12月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了本次非公

开发行股票的相关议案。

3、2019年7月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股

票的申请。

4、2019年8月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通电力

设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499号），本次发行

获得核准。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、发行股票的数量：30,885,882股

3、定价基准日：2019年9月19日

4、发行价格：10.14元/股

5、募集资金总额：313,182,843.48元

6、募集资金净额：307,663,975.56元

7、发行费用（含税总额）：5,850,000元

8、保荐机构、承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]验字第90054号《验

资报告》审验，本次非公开发行募集资金总额为人民币313,182,843.48元，公司

已收到募集资金308,937,560.46元（已扣除不含税承销保荐费4,245,283.02元），

减除公司为本次非公开发行A股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,00

0.00元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币76,415.10元，实际募集资

金净额为307,663,975.56元。

公司于2019年 9月25日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

（四）资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的

结论意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司本次非公开发行的保荐机构、

承销商，认为：公司本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证

券监督管理委员会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合

当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资

金金额、发行股份限售期符合公司董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件

的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公

正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关业务规则的规定。本次发行符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

北京德和衡律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：本次非公开

发行已依法取得必要的批准和授权；本次非公开发行的相关股份认购协议的内容

符合法律法规的规定；本次非公开发行的发行价格、发行股份数量、认购对象、

发行过程、发行结果符合有关法律法规和发行人相关董事会、股东大会决议的规

定，符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行的股票数量为30,885,882股，未超过中国证监会批复的本次

非公开发行股票数量的上限30,885,882股；发行对象共计1名，符合《非公开发

行股票实施细则》的要求。

本次非公开发行结果情况具体如下：

发行对象 认购数量（股） 锁定期（月）

天津安塞资产管理有限公司 30,885,882 36

（二）发行对象

本次非公开发行A股的发行对象天津安塞资产管理有限公司（以下简称“天

津安塞”）的基本情况如下：

公司名称：天津安塞资产管理有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区2

02室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1135号）

法定代表人：韩力

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91120118MA06H1817C

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理；市场调查；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；

商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2015年09月30日

经营期限：2015年09月30日至2045年09月29日

认购数量及限售期：天津安塞认购的股数为30,885,882股，该等股份自本次

发行结束之日起36个月内不得转让。

本报告书披露前12个月内，天津安塞及其控股股东、实际控制人与本公司不

存在重大交易。

本次发行完成后天津安塞持有公司15.00%股权，成为公司关联方。天津安塞

参与认购本次非公开发行股票构成与本公司的关联交易。

本次非公开发行完成后，若天津安塞及其控股股东、实际控制人或其控制的

其他企业与公司开展业务合作并产生关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公

司内部规定履行关联交易的审批程序，继续遵循市场公正、公平、公开的原则，

依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披

露义务和办理有关报批程序，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价

原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

1、本次非公开发行前公司前 10 名股东情况（截至 2019 年 8 月 30 日）

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 刘艳华 49,170,000 28.09

2 刘锋 38,402,169 21.94

3 路遥 5,147,400 2.94

4
吉林省现代农业和新兴产业投资基

金有限公司
4,280,175 2.45

5
苏州新麟二期创业投资企业(有限合

伙)
3,715,875 2.12

6
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企

业(有限合伙)
1,855,300 1.06

7 刘雪香 1,575,000 0.90

8 刘雪芳 1,485,000 0.85

9 万润根 1,201,000 0.69

10 王成 1,177,200 0.67

2、本次非公开发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行完成后，截至 2019 年 9 月 25 日（股份登记日），公司前

10 名股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 刘艳华 49,170,000  23.88

2 刘锋 38,402,169  18.65

3 天津安塞资产管理有限公司 30,885,882  15.00

4 路遥 5,147,400  2.50

5
吉林省现代农业和新兴产业投资基

金有限公司
4,280,175  2.08

6
苏州新麟二期创业投资企业(有限合

伙)
3,715,875  1.80

7
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企

业(有限合伙)
1,855,300  0.90

8 刘雪香 1,575,000  0.76

9 刘雪芳 1,485,000  0.72

10 王成 1,382,799 0.67

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份性质
本次发行前 本次发行 本次发行后

股份数量/股 比例 股份数量/股 股份数量/股 比例

有限售条件股份 97,504,569  55.71% 30,885,882 128,390,451 62.35%

无限售条件股份 77,515,431  44.29% - 77,515,431 37.65%

合计 175,020,000 100.00% 30,885,882 205,905,882 100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力的影响

1、本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额同时

增加，营运资金得到进一步充实，债务融资及财务费用金额有所减少，从而优化

公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的盈利能力。

2、本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行所募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。本

次非公开发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，

净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于公司扩大业务

规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

（二）本次非公开发行对公司业务结构的影响

本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金及偿还银行

贷款，本次发行不会对公司的业务结构产生重大影响。

（三）本次非公开发行对公司治理的影响

本次发行前，刘锋、刘艳华合计持有公司股份87,572,169股，占比50.04%，

为公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行完成后，刘锋、刘艳华持股比例

为42.53%，仍为公司控股股东、实际控制人，上市公司的控股股东、实际控制人

没有变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的

公司治理制度，本次发行不会对公司现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将

继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司

的法人治理结构。

（四）本次非公开发行对公司高管人员结构的影响

截至公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划，本次发行

不会对公司高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，

将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均

不存在重大变化，亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

第一创业证券承销保荐有限责任公司

法定代表人： 王芳

保荐代表人： 尹航、王泽锋

项目成员： 赵晶、孟杰、姚亚良、华予诗

办公地址： 北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10 层

联系电话： 010-63212001

联系传真： 010-66030102

（二）发行律师

北京德和衡律师事务所

负责人： 刘克江

经办律师： 郭芳晋、郭恩颖

办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 12 层

联系电话： 010-85407666

联系传真： 010-85407608

（三）审计机构

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 祝卫

经办人员： 魏艳霞、傅振索

住所： 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层

联系电话： 010-88395676

联系传真： 010-88395200

（四）验资机构

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 祝卫

经办人员： 魏艳霞、傅振索

住所： 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层

联系电话： 010-88395676

联系传真： 010-88395200

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日