证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2019-016

南京纺织品进出口股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）正在筹划发行

股份购买南京秦淮风光旅游股份有限公司 51%股权并募集配套资金事项，为保证

公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于

2019 年 6 月 10 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。详见公司于

2019 年 6 月 10 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告

编号：2019-015）。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，

现将公司停牌前一个交易日（2019 年 6 月 6 日）登记在册的股东总数及前十大

股东、前十大流通股股东的持股情况披露如下：

一、 股东总数

截至 2019 年 6 月 6 日，公司股东总数为 11,906 户。

二、前十大股东持股情况

截至 2019 年 6 月 6 日，公司前十大股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 南京旅游集团有限责任公司 90,516,562 34.99

2 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 7.19

3 南京斯亚集团有限公司 4,920,451 1.90

4 南京商厦股份有限公司 4,192,030 1.62

5 胡志炜 3,662,645 1.42

6 胡志剑 3,282,388 1.27

7 雷立军 2,686,251 1.04

8 贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 0.75

9 杨贤连 1,907,200 0.74

10 北京元和盛德投资有限责任公司 1,890,000 0.73

合计  133,610,888 51.65

三、前十大流通股股东持股情况

截至 2019 年 6 月 6 日，公司前十大流通股股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 南京旅游集团有限责任公司 90,516,562 34.99

2 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 7.19

3 南京斯亚集团有限公司 4,920,451 1.90

4 南京商厦股份有限公司 4,192,030 1.62

5 胡志炜 3,662,645 1.42

6 胡志剑 3,282,388 1.27

7 雷立军 2,686,251 1.04

8 贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 0.75

9 杨贤连 1,907,200 0.74

10 北京元和盛德投资有限责任公司 1,890,000 0.73

合计  133,610,888 51.65

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日