证券代码：601020      证券简称：华钰矿业     公告编号：临 2019-029号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

重要内容提示：

 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）控股

股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）将其持有的公司

31,449,790 股无限售流通股（占公司总股本的 5.98%）通过协议转让

的方式转让给“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF

单一资产管理计划”（以下简称“资管计划”）。

 本次协议转让股份不涉及要约收购。

 本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致公

司控制权发生变化。

 本次协议转让事项尚需公司股东大会审议通过《关于控股股东拟变更公

司股份增持计划的议案》后才能办理后续事项，存在不确定性。

 本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性审核完成后，方能

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户相关

手续。

 本次协议转让事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意

投资风险。

一、本次股份协议转让概述

近日，公司接到控股股东西藏道衡的通知，上海海通证券资产管理有限公

司（以下简称“海通资管”）代表资管计划与西藏道衡于 2019 年 5 月 20 日签署

了《华钰矿业股票转让协议》，西藏道衡拟将其持有的公司 31,449,790 股无限

售流通股（占公司总股本的 5.98%）通过协议转让的方式转让给资管计划。

本次权益变动前，西藏道衡直接持有公司股份 238,882,000 股，占公司总

股本的 45.42%，为公司控股股东。本次权益变动完成后，西藏道衡直接持有公

司股份 207,432,210 股，占公司总股本的 39.44%，仍为公司控股股东。资管计

划将持有公司股份 31,449,790 股，占公司总股本的 5.98%。本次权益变动不会

导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、交易各方的基本情况

1、转让方基本情况

公司名称：西藏道衡投资有限公司

统一社会信用代码：91540091686818826H

法定代表人：刘建军

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613室

注册资本：27,500 万元

成立日期：2010 年 4月 19日

营业期限：2010 年 4月 20日至 2030年 4月 19日

经营范围：矿产资源、水利、水电资源的投资（不得从事股权投资业务，

不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投

资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；矿产

勘查；新材料；贸易；技术服务。[依法需经批准的项目,经相关部门批准后方

可经营该项目]

主要股东：刘建军持股 95%，刘良坤持股 5%。

经查询，西藏道衡不属于失信被执行人。

2、受让方基本情况

公司名称：上海海通证券资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310000599711334G

法定代表人：裴长江

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区广东路 689号第 32 层第 01-12室单元

注册资本：220,000万元人民币

成立日期：2012 年 6月 26日

营业期限：2012 年 6月 26日至长期

经营范围：证券资产管理业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动]

主要股东：海通证券股份有限公司持股 100%

经查询，海通资管不属于失信被执行人。

三、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，公司控股股东西藏道衡持有公司股份 238,882,000 股，

占公司总股本的 45.42%。本次权益变动后，西藏道衡直接持有公司股份

207,432,210 股，占公司总股本的 39.44%，仍为公司控股股东；资管计划持有

公司股份 31,449,790 股，占公司总股本的 5.98%。本次权益变动未导致公司控

股股东发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

股东名称 股份种类

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）

占公司总

股本比例

持股数量

（股）

占公司总

股本比例

西藏道衡
人民币普

通股
238,882,000 45.42% 207,432,210 39.44%

资管计划
人民币普

通股
0 0% 31,449,790 5.98%

四、股权转让协议的主要内容

2019 年 5 月 20 日，西藏道衡与海通资管签署了《华钰矿业股票转让协议》

（以下简称“股份转让协议”），主要内容如下：

1、协议签署主体

甲方（受让方）：上海海通证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民

企发展系列之海通证券资管 1号 FOF单一资产管理计划”）

乙方（转让方）：西藏道衡投资有限公司

2、转让股份的数量、比例和性质

（1）数量和比例：乙方同意向甲方转让其持有的华钰矿业 31,449,790 股

股份（占公司总股本的 5.98%）。

（2）性质：无限售流通股。

3、转让价格及付款安排

（1）转让价格：转让股份的单价为转让协议签署日前一交易日（不包括停

牌日）的华钰矿业股票收盘价格的 90%，为人民币 8.69元/股。

（2）付款安排

在股票转让在有关主管部门完成变更登记并取得过户登记确认书后 1 个工

作日内，甲乙双方同意资管计划将交易价款优先用于归还乙方与海通证券股份

有限公司（以下简称“海通证券”）开展股票质押回购交易而产生的负债。

4、生效时间及条件

（1）甲乙双方法定代表人签字，并由双方加盖公章。

（2）乙方实际控制人刘建军已与甲方签署形式及内容经甲方认可的保证协

议，且刘建军的配偶已向甲方出具关于同意刘建军以夫妻共同财产提供连带责

任保证担保的同意函。

上述条件全部满足之日起生效。

5、股份回购约定

自标的股份变更登记至甲方账户之起 2 年起，甲方有权按照协议约定要求

乙方回购标的股份。若乙方在甲方要求其回购的通知送达的 5 个交易日内没有

完成回购，乙方有权根据届时的实际情况，自行选择处置目标股份的方式。

6、担保及增信

双方同意，乙方应确保其实际控制人刘建军在本协议签署的同时，另行于

甲方签署一份形式及内容经甲方认可的保证协议，约定刘建军为乙方在本协议

项下的全部义务与责任向甲方提供不可撤销的连带责任担保。此外，乙方还应

确保其实际控制人刘建军的配偶向甲方出具关于同意刘建军以夫妻共同财产提

供前述连带责任保证担保的同意函。

五、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，对公司日常的经营管理不

会产生影响。

六、其他相关说明

1．本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。根据《证券法》、《上市公司收购

管理办法》等相关法律法规的要求，各信息披露义务人均编制了简式权益变动

报告书，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《西藏华钰矿

业股份有限公司简式权益变动报告书》。

2．本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所完备性审核确认后，方能

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户相关手

续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

3．公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的

要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019年 5月 22日