证券代码：603045        证券简称：福达合金      公告编号：临 2019-019

福达合金材料股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 43,229,067 股

 本次限售股上市流通日期为 2019年 5月 17日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2018年 4 月 20日出具的《关于核准福达合金

材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]740 号）核准，

公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）24,580,000股，福达合金材

料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“福达合金”）股票于 2018

年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为

73,720,000 股，首次公开发行后的总股本为 98,300,000股，其中无限售条件流

通股为 24,580,000 股，有限售条件流通股为 73,720,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上

市之日起 12 个月，本次上市流通的限售股股东共 134 名，详细名单见“首发限

售股上市流通明细清单”。

本次限售股上市流通数量为 43,229,067 股，占公司总股本的 43.98%，将于

2019 年 5月 17日全部上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后，总股本为 98,300,000 股，其中无限售条件流通股为

24,580,000 股，有限售条件流通股为 73,720,000 股。前述限售股形成后至今，

公司未发生因分配、公积金转增股本导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《福达

合金材料股份有限公司首次公开发行上市公告书》，本次申请解除股份限售的股

东作出的承诺如下：

根据《公司法》的要求，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在

证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应

当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份

不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票

上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的

本公司股份。

公司担任董事、高级管理人员的股东林万焕、柏小平承诺：其持有的发行人

股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内

如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收

盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述董事、高级

管理人员承诺不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

公司持股 5%以上股东北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）、上海景

林创业投资中心（有限合伙）承诺：（1）如果在锁定期满后两年内，本机构拟减

持股票的，减持价格（指复权后的价格）不低于公司首次公开发行股票的发行价

格（指复权后的价格）；在锁定期届满后的 12 个月内，本机构减持所持有的公司

股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本机构名下的股份总数的 50%；

在锁定期满后的 24 个月内，本机构拟减持所持有的公司全部股份。因公司进行

权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额

度做相应变更；（2）本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按

照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；（3）如果本机构违反上述

减持意向，则本机构承诺接受以下约束措施：①本机构持有的公司股份自违反上

述减持意向之日起 6 个月内不得减持；②本机构因违反上述减持意向所获得的收

益归公司所有。

截止本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行

影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用

公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福达合金本次解除股份限售的股东严格履行了首次

公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；福达合金本次申请解除限售股份的

数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作

指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；福达合金对本次限售股份相关的信

息披露真实、准确、完整。

保荐机构对福达合金本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 43,229,067 股；

本次限售股上市流通日期为 2019年 5月 17日；

首发限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本的比例

本次上市流

通数量（股）

剩余限售

股 数 量

（股）

1

北京山证并购资本

投资合伙企业（有

限合伙）

6,164,400  6.2710% 6,164,400  0

2
上海景林创业投资

中心（有限合伙）
6,099,000  6.2045% 6,099,000  0

3 胡晓凯 2,731,000  2.7782% 2,731,000  0

4 林万焕 2,607,000  2.6521% 2,607,000  0

5

安徽齐丰浩瑞投资

管理合伙企业（有

限合伙）

2,038,000  2.0732% 2,038,000  0

6

安徽森阳鑫瑞投资

管理合伙企业（有

限合伙）

1,762,000  1.7925% 1,762,000  0

7 周士元 1,725,000  1.7548% 1,725,000  0

8 凌文权 1,521,000  1.5473% 1,521,000  0

9

安徽丰创生物技术

产业创业投资有限

公司

1,519,000  1.5453% 1,519,000  0

10 郑晓超 1,510,000  1.5361% 1,510,000  0

11 张奇敏 1,366,000  1.3896% 1,366,000  0

12 张礼博 1,350,000  1.3733% 1,350,000  0

13 张祖成 1,162,000  1.1821% 1,162,000  0

14 黄红颖 1,030,333  1.0482% 1,030,333  0

15

杭州浙农鑫科创业

投资合伙企业（有

限合伙）

996,000  1.0132% 996,000  0

16 顾崴 866,667  0.8817% 866,667  0

17 苗荣祥 769,000  0.7823% 769,000  0

18

杭州畅业创业投资

合伙企业（有限合

伙）

711,000  0.7233% 711,000  0

19 张纪纯 627,000  0.6378% 627,000  0

20
湖州科泓投资合伙

企业（有限合伙）
626,000  0.6368% 626,000  0

21
温州乔顿投资有限

公司
616,000  0.6267% 616,000  0

22 郭华胜 546,667  0.5561% 546,667  0

23
深圳直接资本管理

有限公司
402,000  0.4090% 402,000  0

24 孙红梅 386,000  0.3927% 386,000  0

25 胡忠文 364,000  0.3703% 364,000  0

26 刘波平 300,000  0.3052% 300,000  0

27 黄建华 300,000  0.3052% 300,000  0

28 谢月兰 213,333  0.2170% 213,333  0

29 周小健 200,000  0.2035% 200,000  0

30 陈宣尧 150,000  0.1526% 150,000  0

31 柏小平 140,000  0.1424% 140,000  0

32 庞桂华 115,000  0.1170% 115,000  0

33 刘映飞 101,000  0.1027% 101,000  0

34 翁桅 100,000  0.1017% 100,000  0

35 刘仕明 100,000  0.1017% 100,000  0

36 黄峰 100,000  0.1017% 100,000  0

37 倪晓成 82,000  0.0834% 82,000  0

38 沈涛 80,000  0.0814% 80,000  0

39 林杰敏 80,000  0.0814% 80,000  0

40 陈立乐 80,000  0.0814% 80,000  0

41 夏宗斌 70,000  0.0712% 70,000  0

42 缪杨福 63,000  0.0641% 63,000  0

43 黄庆忠 60,000  0.0610% 60,000  0

44 高维平 60,000  0.0610% 60,000  0

45 周月仙 48,000  0.0488% 48,000  0

46 汪庭华 45,000  0.0458% 45,000  0

47 九州证券股份有限 42,667  0.0434% 42,667  0

公司

48 翁立锋 42,000  0.0427% 42,000  0

49 王培 41,000  0.0417% 41,000  0

50 苏翃 40,000  0.0407% 40,000  0

51 李学霞 40,000  0.0407% 40,000  0

52 韩百忠 40,000  0.0407% 40,000  0

53 刘友朋 40,000  0.0407% 40,000  0

54 陈建勇 37,000  0.0376% 37,000  0

55 姚永锋 30,000  0.0305% 30,000  0

56 魏庆红 30,000  0.0305% 30,000  0

57 马四平 30,000  0.0305% 30,000  0

58 郝静杰 30,000  0.0305% 30,000  0

59 陈天 30,000  0.0305% 30,000  0

60 张昃辰 27,000  0.0275% 27,000  0

61 王列岗 25,000  0.0254% 25,000  0

62 林海青 25,000  0.0254% 25,000  0

63 兰伟 25,000  0.0254% 25,000  0

64 黄钟 25,000  0.0254% 25,000  0

65 樊川 24,000  0.0244% 24,000  0

66 张亚萍 23,000  0.0234% 23,000  0

67 何秀丽 22,000  0.0224% 22,000  0

68 陈林辉 21,000  0.0214% 21,000  0

69 周善章 20,000  0.0203% 20,000  0

70 杨凯 20,000  0.0203% 20,000  0

71 翁艳玲 20,000  0.0203% 20,000  0

72 童意平 20,000  0.0203% 20,000  0

73 刘小三 20,000  0.0203% 20,000  0

74 龚明 20,000  0.0203% 20,000  0

75 范墨君 20,000  0.0203% 20,000  0

76 陈开松 20,000  0.0203% 20,000  0

77 戴强 20,000  0.0203% 20,000  0

78 陶忠 20,000  0.0203% 20,000  0

79 林惠盛 16,000  0.0163% 16,000  0

80 张万一 15,000  0.0153% 15,000  0

81 翟仁龙 15,000  0.0153% 15,000  0

82 张秀芳 15,000  0.0153% 15,000  0

83 程蓉萍 14,000  0.0142% 14,000  0

84 王水洲 13,000  0.0132% 13,000  0

85 张峰 12,000  0.0122% 12,000  0

86 严永华 12,000  0.0122% 12,000  0

87 徐军 12,000  0.0122% 12,000  0

88 韩真 12,000  0.0122% 12,000  0

89 秦清林 10,000  0.0102% 10,000  0

90 平学兵 10,000  0.0102% 10,000  0

91 罗刚英 10,000  0.0102% 10,000  0

92 林钗娒 10,000  0.0102% 10,000  0

93 焦玥 10,000  0.0102% 10,000  0

94 蔡烽 10,000  0.0102% 10,000  0

95 杨军 8,000  0.0081% 8,000  0

96 赵后银 7,000  0.0071% 7,000  0

97 夏操鼎 7,000  0.0071% 7,000  0

98 董建 7,000  0.0071% 7,000  0

99 郑慧婷 6,000  0.0061% 6,000  0

100 邱小刚 6,000  0.0061% 6,000  0

101 刘璐 6,000  0.0061% 6,000  0

102 林万海 6,000  0.0061% 6,000  0

103 许立丁 5,000  0.0051% 5,000  0

104 韦联辉 5,000  0.0051% 5,000  0

105 王建明 5,000  0.0051% 5,000  0

106 唐喜福 5,000  0.0051% 5,000  0

107 邱彬彬 5,000  0.0051% 5,000  0

108 彭勇 5,000  0.0051% 5,000  0

109 陆军 5,000  0.0051% 5,000  0

110 刘隼 5,000  0.0051% 5,000  0

111 刘大斗 5,000  0.0051% 5,000  0

112 林观点 5,000  0.0051% 5,000  0

113 宋伟伟 5,000  0.0051% 5,000  0

114 张剑高 5,000  0.0051% 5,000  0

115 陈芳芳 5,000  0.0051% 5,000  0

116 王亮 4,000  0.0041% 4,000  0

117 王贺琦 4,000  0.0041% 4,000  0

118 刘敏 4,000  0.0041% 4,000  0

119 郑定国 3,000  0.0031% 3,000  0

120 田帆 3,000  0.0031% 3,000  0

121 黄海英 3,000  0.0031% 3,000  0

122 高圣雅 3,000  0.0031% 3,000  0

123 郑莉 2,000  0.0020% 2,000  0

124 张霞 2,000  0.0020% 2,000  0

125 尹俊杰 2,000  0.0020% 2,000  0

126 孙杰 2,000  0.0020% 2,000  0

127 刘洪波 2,000  0.0020% 2,000  0

128 林培 2,000  0.0020% 2,000  0

129 蔡美丽 2,000  0.0020% 2,000  0

130 姚仲凌 1,000  0.0010% 1,000  0

131 史剑荣 1,000  0.0010% 1,000  0

132 李启明 1,000  0.0010% 1,000  0

133 郭松跃 1,000  0.0010% 1,000  0

134
浙江春芽资本管理

有限公司
1,000  0.0010% 1,000  0

合计 43,229,067  43.9767% 43,229,067  0

注：以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上有差异，系

百分比结果四舍五入所致。

七、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有 限 售

条 件 的

流 通 股

份

1、境内非国有法人持有

股份
20,977,067  -20,977,067  0

2、境内自然人持有股份 52,742,933  -22,252,000  30,490,933

有限售条件的流通股份

合计
73,720,000  -43,229,067  30,490,933

无 限 售

条 件 的

流 通 股

份

A股 24,580,000  43,229,067  67,809,067

无限售条件的流通股份

合计
24,580,000  43,229,067  67,809,067

股 份 总

额
  98,300,000  0  98,300,000

八、上网公告附件

《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票

前限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

董事会

2019年 5月 14日