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亿利洁能股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨股票停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份及支

付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），购买标的资产

为亿利资源集团有限公司持有的亿利生态修复股份有限公司 99%股权、亿利资源

控股有限公司持有的亿利生态修复股份有限公司 1%股权。

本次交易涉及关联交易，预计构成重大资产重组。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避

免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2019 年 5

月 7 日（星期二）起停牌，停牌时间预计不超过 5个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年

修订）》的要求，经董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。

二、标的公司基本情况

本次交易的标的公司情况如下：

公司名称 亿利生态修复股份有限公司

成立日期 2014 年 6 月 6 日

法定代表人 王瑞丰

注册资本 60000 万元人民币

注册地址 西藏自治区拉萨市纳金路 35 号城关区经济孵化中心

公司类型 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

统一社会信用代码 91110000306408906F

经营范围

施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；城市园林

绿化施工；沙漠治理、生态修复技术开发、设计；林木、

花卉种植（不含种苗）；水污染治理；大气污染治理；工

程技术咨询；承办展览展示活动；销售苗木花卉；建筑

材料、机械设备、环保材料、环保设备、消毒设备、水

处理设备、设备配件、防护材料、林木种子的采购销售；

机械租赁。

营业期限 2014 年 6 月 6 日至 2064 年 6 月 5 日

三、交易对方基本情况

1、亿利资源集团有限公司

公司名称 亿利资源集团有限公司

成立日期 2002 年 2 月 26 日

法定代表人 王文彪

注册资本 122,000 万元人民币

注册地址 内蒙古自治区东胜区鄂尔多斯西街 30 号

公司类型 其他有限责任公司

统一社会信用代码 91150600116933283H

经营范围

许可经营项目:无 一般经营项目:投资与科技开发;生态

建设与旅游开发;物流;矿产资源研发利用;中药材种植、

收购、加工、销售(分支机构经营);经营矿产资源和煤炭

的进出口业务;经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关

技术的进出口业务;石油沥青进出口业务;化工产品及原

料(不含危险品)、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸

浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶

瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、

化肥、电器机械及器材、矿产品销售;粮食及农副产品的

购进与销售;纸品贸易;物业管理;技术开发、技术咨询、

技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务;技术进

出口、货物进出口、代理进出口;片剂、硬胶囊剂、口服

溶液剂的生产、保健食品的生产(仅限分支机构经营);

甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工、销售

营业期限 2002 年 2 月 26 日至无固定期限

亿利资源集团有限公司持有公司 49.16%的股份，为公司的控股股东。

2、亿利资源控股有限公司

公司名称 亿利资源控股有限公司

成立日期 2013 年 10 月 16 日

法定代表人 王文治

注册资本 100,000 万元人民币

注册地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1号楼 10 层 1001 内-E

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码 91110000080531062N

经营范围

项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进

出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及

一类易制毒化学品）、矿产品、五金交电（不从事实体店

铺经营）、机械设备、仪器仪表、电子产品。（“1、未经

有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开

开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷

款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收

益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。）

营业期限 2013 年 10 月 16 日至无固定期限

亿利资源控股有限公司为亿利资源集团有限公司的控股股东。

四、交易方式

公司拟通过向交易对方发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募

集配套资金。

五、风险提示

交易各方目前尚未签署意向性的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，

审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并

经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊

登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日