证券代码：600370            证券简称：三房巷         公告编号：2019-011

江苏三房巷实业股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重

大资产重组事项，为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司

股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券

代码：600370）自2019年4月19日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交

易日。具体内容详见公司于 2019年 4月 19日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组事项的停

牌公告》（公告编号：2019-004）。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，

现将公司停牌前一个交易日（2019年4月18日）登记在册的前十大股东的名称及

持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信息披露如下。

    一、股东总人数

    截至2019年4月18日，公司登记在册的股东总数为27549户。

二、前十大股东

截至2019年4月18日，公司前十大股东的名称、持股数量和持股比例如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 三房巷集团有限公司 401,229,900 50.33

2 江苏海伦石化有限公司 35,000,003 4.39

3 曹万清 8,000,000 1.00

4 许华 5,000,375 0.63

5 谢士臣 4,561,548 0.57

6 戴望良 3,661,000 0.46

7 钱超 3,230,000 0.41

8 翁金莺 3,000,000 0.38

9 夏重阳 2,920,000 0.37

10 武广锋 2,342,442 0.29

三、前十大流通股股东

截至2019年4月18日，公司前十大流通股股东的名称、持股数量和持股比例

如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 三房巷集团有限公司 401,229,900 50.33

2 江苏海伦石化有限公司 35,000,003 4.39

3 曹万清 8,000,000 1.00

4 许华 5,000,375 0.63

5 谢士臣 4,561,548 0.57

6 戴望良 3,661,000 0.46

7 钱超 3,230,000 0.41

8 翁金莺 3,000,000 0.38

9 夏重阳 2,920,000 0.37

10 武广锋 2,342,442 0.29

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董  事  会

2019年4月25日