证券代码：600448        证券简称：华纺股份        公告编号：临 2019-005 号

华纺股份有限公司

关于简式权益变动报告书的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司与 2019年 4月 2日披露了汇达资产托管有限责任公司出具的简式权益变动报

告书，其中“第三节 权益变动的目的”部分披露有误，现作以下更正：

原文为：

“二、信息披露义务人未来 12 个月的持股计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来十二个月内将根据证券市场整体状

况并结合自身发展的需要及股票价格情况等因素减持上市公司的股份。”

现更正为：

“二、信息披露义务人未来 12 个月的持股计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来十二个月内将根据证券市场整体状

况并结合自身发展的需要及股票价格情况等因素减持上市公司的股份，减持不超过

1200 万股。”

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

  2019 年 4 月 2 日