证券代码：600276        证券简称：恒瑞医药       公告编号：2019-025

江苏恒瑞医药股份有限公司

董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况：截至本公告披露之日，江苏恒瑞医药股份有

限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员蒋新华、周云曙、蒋素梅、

李克俭、刘疆、袁开红、孙杰平、戴洪斌、沈亚平、孙绪根、陶维康、邹

建军、周宋合计持有本公司股份13,220,882股，占公司股份总数的0.3587%。

 减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事及高级管理人员蒋新华、

周云曙、蒋素梅、李克俭、刘疆、袁开红、孙杰平、戴洪斌、沈亚平、孙

绪根、陶维康、邹建军、周宋计划在 2019 年 4 月 19 日至 2019 年 10 月 16

日期间以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 2,606,915 股（占公

司股份总数的 0.0707%）。

 减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发

新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。减持价

格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

蒋新华 董事、监事、高级管理人员 1,409,312 0.0382% 其他方式取得：1,409,312 股

周云曙 董事、监事、高级管理人员 3,374,065 0.0915% 其他方式取得：3,374,065 股

蒋素梅 董事、监事、高级管理人员 914,349 0.0248% 其他方式取得：914,349 股

李克俭 董事、监事、高级管理人员 1,129,083 0.0306% 其他方式取得：1,129,083 股

刘  疆 董事、监事、高级管理人员 1,217,501 0.0330% 其他方式取得：1,217,501 股

袁开红 董事、监事、高级管理人员 1,151,000 0.0312% 其他方式取得：1,151,000 股

孙杰平 董事、监事、高级管理人员 1,167,495 0.0317% 其他方式取得：1,167,495 股

戴洪斌 董事、监事、高级管理人员 1,168,913 0.0317% 其他方式取得：1,168,913 股

沈亚平 董事、监事、高级管理人员 208,000 0.0056% 其他方式取得：208,000 股

孙绪根 董事、监事、高级管理人员 875,674 0.0238% 其他方式取得：875,674 股

陶维康 董事、监事、高级管理人员 205,672 0.0056% 其他方式取得：205,672 股

邹建军 董事、监事、高级管理人员 156,000 0.0042% 其他方式取得：156,000 股

周  宋 董事、监事、高级管理人员 243,818 0.0066% 其他方式取得：243,818 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 蒋素梅 914,349 0.0248% 夫妻

李克俭 1,129,083 0.0306% 夫妻

合计 2,043,432 0.0554% —

董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持价格区间

（元/股）

前期减持计划披露

日期

蒋新华 179,999 0.0049% 2018/8/24～2018/11/20 62.56-71.18 2018 年 7 月 21 日

周云曙 300,000 0.0081% 2018/12/3～2018/12/3 67.00-67.01 2018 年 7 月 21 日

蒋素梅 121,200 0.0033% 2018/8/13～2018/12/3 64.31-70.80 2018 年 7 月 21 日

李克俭 80,000 0.0022% 2018/9/18～2018/12/5 55.85-68.06 2018 年 7 月 21 日

袁开红 34,711 0.0009% 2018/8/27～2018/12/4 67.00-70.00 2018 年 7 月 21 日

孙绪根 30,000 0.0008% 2018/11/2～2018/12/5 66.50-68.00 2018 年 7 月 21 日

注：表格中的减持数量、减持比例、减持期间及减持价格区间涵盖上述董监高在过去十

二个月内发布的两次减持计划，除上述表格内的 2018 年 7 月 21 日外，还于 2018 年 10

月 10 日披露了另一个减持计划（详见公司临 2018-054 和临 2018-077 号公告）。

二、减持计划的主要内容

股东名称
计划减持数

量（股）

计划减持

比例
减持方式

竞价交易减

持期间

减持合理价

格区间

拟减持股

份来源

拟减持

原因

蒋新华 不 超 过 ：

250,000 股

不超过：

0.00678%

竞价交易减持，不

超过：250,000 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

周云曙 不 超 过 ：

775,000 股

不超过：

0.02103%

竞价交易减持，不

超过：775,000 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

蒋素梅 不 超 过 ：

120,000 股

不超过：

0.00326%

竞价交易减持，不

超过：120,000 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

李克俭 不 超 过 ：

251,070 股

不超过：

0.00681%

竞价交易减持，不

超过：251,070 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

刘  疆 不 超 过 ：

150,000 股

不超过：

0.00407%

竞价交易减持，不

超过：150,000 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

袁开红 不 超 过 ：

254,600 股

不超过：

0.00691%

竞价交易减持，不

超过：254,600 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

孙杰平 不 超 过 ：

258,723 股

不超过：

0.00702%

竞价交易减持，不

超过：258,723 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

戴洪斌 不 超 过 ：

255,000 股

不超过：

0.00692%

竞价交易减持，不

超过：255,000 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

沈亚平 不 超 过 ：

20,800 股

不超过：

0.00056%

竞价交易减持，不

超过：20,800 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

孙绪根 不 超 过 ：

183,818 股

不超过：

0.00499%

竞价交易减持，不

超过：183,818 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

陶维康 不 超 过 ：

25,000 股

不超过：

0.00068%

竞价交易减持，不

超过：25,000 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

邹建军 不 超 过 ：

15,600 股

不超过：

0.00042%

竞价交易减持，不

超过：15,600 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

周  宋 不 超 过 ：

47,304 股

不超过：

0.00128%

竞价交易减持，不

超过：47,304 股

2019/4/19～

2019/10/16

按市场价格 股权激励 个人资

金需求

(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数

量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否

(三)本所要求的其他事项

    无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划中董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价等因素决定

是否实施本次股份减持计划，减持数量、减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文

件的相关规定。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日