1

证券代码：601066               证券简称：中信建投           公告编号：临 2019-014 号

中信建投证券股份有限公司

风险提示公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A 股股票交易

分别于 2019 年 2 月 22 日、2 月 25 日、2 月 26 日，及 3 月 1 日、3 月 4 日、3

月 5 日各自连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司已

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定披露了《股票异常波动公

告》及《北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司关于<中信

建投证券股份有限公司股票交易异常波动的问询函>的复函》，并在 2019 年 3

月 6 日披露了《风险提示公告》。2019 年 3 月 7 日，公司 A 股股票收盘价格

达到 9.99%。

本公司主营业务为证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活

动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券

等中国证监会许可经营的业务。目前，公司主营业务未发生变化。公司 A 股

股票价格近期波动较大，特别提醒投资者注意二级市场交易风险。

（一）根据万得资讯数据显示，截至 2019 年 3 月 7 日，申万证券 II 指数

公布的证券行业 41 家 A 股上市公司中，加权平均静态市盈率（TTM）为 37.2

倍，本公司静态市盈率（TTM）为 77.2 倍，公司市盈率高于行业平均市盈率

一倍。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司最近三年的财务数据中，2016 年至 2018 年实现归属于上市公

司股东的净利润分别为：5,259.25 百万元、4,015.43 百万元、3,087.46 百万元，

2016 年至 2018 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别

为：5,207.45 百万元、3,992.30 百万元、3,060.47 百万元（注：2018 年度财务

数据来自于公司《2018 年度业绩快报公告》，未经审计）。公司 2018 年度经

营业绩未出现《上海证券交易所股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情

形。

公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露报刊为《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，指定的信息披露网

站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日