证券代码：600687        股票简称：刚泰控股      公告编号：2019-002

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于股东承诺不减持公司股票的公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年1月3日

收到股东刚泰集团有限公司出具的《关于不减持刚泰控股股票的承诺函》，具体

内容如下：

刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）持有甘肃刚泰控股（集团）股份

有限公司（以下简称“刚泰控股”）2015年非公开发行股票限售股份共计

100,502,512股，占刚泰控股总股本6.75%，所认购的公司股份的锁定期为36个月。

基于维护广大中小股东利益及对刚泰控股未来持续稳定发展的信心、对刚泰控股价

值的长期看好，刚泰集团承诺在该部分限售股份上市流通后12个月内不减持。

公司董事会将督促股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中

国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资

风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董   事  会

                                                 2019年 1月 4日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。