1

兴业证券股份有限公司

关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股

上市流通的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务

管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督

导工作指引》等有关规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电

子”或“公司”）2014 年发行股份购买资产的独立财务顾问，兴业证券股份有限

公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）对公司发行股份购买资产限

售股上市流通事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、本次发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省

电子信息（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】

1433 号）核准，福日电子于 2014 年 12 月 30 日向福建省电子信息（集团）有限

责任公司等 17 方发行股份 96,501,809 股购买深圳市中诺通讯有限公司 100%股

权。本次发行的新增股份中，19,391,857 股股份的上市流通时间为 2015 年 12 月

31 日（锁定期 12 个月），56,988,700 股股份的上市流通时间为 2017 年 12 月 31

日（锁定期 36 个月），10,060,625 股股份的上市流通时间为 2018 年 12 月 31 日

（锁定期 48 个月），10,060,627 股股份的上市流通时间为 2019 年 12 月 31 日（锁

定期 60 个月），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于 2016 年 5 月 4 日向特定对象发行股票 76,166,375

股，总股本由 380,280,745 增加至 456,447,120 股；公司未发生因分配、公积金转

增导致股本变化的情况。本次上市流通限售股的数量未发生变化。

http://quote.cfi.cn/quote_600109.html
http://quote.cfi.cn/quote_600109.html

2

三、与本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人为王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、

郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋。上述持有人承诺其认购的股份自

发行之日起 36 个月内不得转让，也不由福日电子回购其持有的上述认购的股

份；同时上述持有人承诺，自上述 36 个月锁定期结束后，其因本次认购股份直

接或间接持有福日电子的股份 12 个月内减持不超过其本次认购股份总数的

50%，24 个月内减持不超过其本次认购股份总数的 75%。

截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述

承诺。

四、本次限售股份上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 10,060,625 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 2 日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序

号
股东名称

持有限售股

数量

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量

剩余限售股

数量

1 王清云 8,492,904 1.86% 4,246,452 4,246,452

2 霍保庄 5,790,052 1.26% 2,895,026 2,895,026

3 陆军 1,855,810 0.40% 927,905 927,905

4 康晓岩 1,122,466 0.24% 561,233 561,233

5 史锋 585,553 0.12% 292,776 292,777

6 郑金鉴 423,547 0.10% 211,773 211,774

7 马兹斌 635,320 0.14% 317,660 317,660

8 陈吉利 343,454 0.08% 171,727 171,727

9 张国林 635,320 0.14% 317,660 317,660

10 石利笋 236,826 0.06% 118,413 118,413

合计 20,121,252 4.40% 10,060,625 10,060,627

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股

项目 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股东

1、国有法人持有股份 8,821,387 0 8,821,387

2、其他境内法人持有股份 38,310,023 0 38,310,023

3、境内自然人持有股份   49,156,217  -10,060,625 39,095,592

有限售条件的流通股份合计 96,287,627 -10,060,625 86,227,002

无限售条件

的流通股份

A 股 360,159,493 10,060,625 370,220,118

无限售条件的流通股份合计 360,159,493 10,060,625  370,220,118

股份总额  456,447,120 0 456,447,120

六、结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本独立财务顾问对福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股

解禁事项无异议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司

发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见》之签署页）
项目主办人（签名）：
 吕泉鑫                   黄实彪
兴业证券股份有限公司
年    月    日