证券代码：603058          证券简称：永吉股份         公告编号：2018-095

贵州永吉印务股份有限公司

关于股东减持股份计划的补充公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“永吉股份”）于 2018

年 11 月 20 日发布了《贵州永吉印务股份有限公司股东减持股份计划公告》（公

告编号：2018-094）（以下简称“《减持计划公告》”）。根据《减持计划公告》贵

州云商印务有限公司（以下简称“云商印务”）拟于公告起 15个交易日后 3个月

内通过集中竞价交易方式减持不超过 1,000,000 股的公司股份，即不超过公司总

股本的 0.24%。现就该《减持计划公告》中云商印务的具体减持意向补充如下：

经公司与股东进一步沟通，云商印务表示：为避免造成不必要的市场异常波

动，长期坚定支持永吉股份的经营发展，现将该股份减持计划予以撤销，本次已

公告拟减持股份的计划将不予以实施。

特此公告

                                  贵州永吉股份有限公司董事会

                                      2018年 11月 27日 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