证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代码：
       证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简称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新华传媒       编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临 2018
037

上海新华传媒股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018 年 11 月 15

日、2018 年 11 月 16 日、2018 年 11 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏

离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交

易异常波动的情况，公司关注并核实的相关情况详见 2018 年 11 月 20 日刊登在

上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股票交易异常波动

公告》（公告编号：临 2018-036）。

公司关注到有传闻“公司部分参股公司或与科创板有关”，现将传闻中公司

直接或间接参股的公司情况说明如下：

1、公司直接持股中译语通科技股份有限公司（以下简称“中译语通”）的股

权比例为 3.76%，公司参与投资的上海文化产业股权投资基金（有限合伙）（公

司出资金额为 2 亿元，所占份额约为 11.43%，股权比例图详见表一）持有中译

语通的股权比例为 3.28%，占比较小，且仅当公司投资退出或中译语通分红才会

对公司损益产生影响；

2、沪江教育科技（上海）股份有限公司（以下简称“沪江教育”）和广州汇

量网络科技股份有限公司（以下简称“广州汇量”）为公司参与投资的上海文化

产业股权投资基金（有限合伙）所投资的企业，目前持股比例分别为 1.2%和 3%

（股权比例图详见表一），占比较小，同时沪江教育和广州汇量为公司参股基金

的对外投资，公司作为有限合伙人，项目退出后基金分红才会对公司损益产生影

响。

表一：

公司直接或间接持有的股权比例较低，对公司影响较小，敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二○一八年十一月二十日 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