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证券代码：601717          证券简称：郑煤机          公告编号：临 2018-046

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

重要内容提示：

1、本次权益变动属于减持，未触及要约收购；

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“郑煤机”）于 2018年 7月

26日在上海证券交易所网站披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东减持股份

计划公告》（公告编号：2018-039），股东亚新科（中国）投资有限公司（以下简称

“亚新科中国投”）拟于 2018年 7月 26日起，15个交易日后的 90日内，以集中竞

价交易方式，减持总数不超过 17,324,713股公司股份，即不超过公司总股本的 1%。

2018 年 9 月 4 日，公司收到亚新科中国投发来的《简式权益变动报告书》，截

至本公告披露日，股东亚新科中国投通过上海证券交易所集中竞价交易方式共减持

公司股份 7,000,000 股，约占公司总股本的 0.40%；股东亚新科中国投仍持有公司

股份 86,220,338 股，约占公司总股本的 4.98%。亚新科中国投不再是本公司持股

5%以上的股东。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称 亚新科（中国）投资有限公司

注册地址 北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内B17层17-02H

法定代表人 许飞

注册资本 13,254 万元（美元）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 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
统一社会信用代码 91110000057325500U

企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）

经营期限 2012 年 12 月 13 日至 2062 年 12 月 12 日

股东名称 ASIMCO Technologies Hong Kong Limited

通讯地址 北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内B17层17-02H

（二）本次权益变动基本情况

根据亚新科中国投《简式权益变动报告书》，亚新科中国投于 2018 年 8 月 30

日-2018 年 9 月 3 日通过集中竞价交易的方式分批减持公司 A 股无限售条件流通股

7,000,000 股，占公司总股本的 0.40%。

（三）本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质
减持前所持

股份数（股）

减持前所持

股份占总股

本比例（%）

减持后所持

股份数（股）

减持后所持

股份占总股

本比例（%）

亚新科中

国投

无限售条

件股份
93,220,338 5.38 86,220,338 4.98

合计： 93,220,338 5.38 86,220,338 4.98

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于减持，未触及要约收购；

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化；

3、本次权益变动具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年 9月 4 日