证券代码：603113          证券简称：金能科技      公告编号：2018-073

金能科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于 5%以上股东减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《金能科技股份有限公司股

东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2018-050）。

公司于 2018 年 8 月 20 日接到股东上海复星创富股权投资基金合伙企业(有

限合伙)（以下简称“复星创富”）及其一致行动人张良森、唐斌通知：复星创

富及其一致行动人张良森、唐斌近期通过集中竞价方式对所持有的公司股份进

行了减持，具体如下：

1、股东权益变动情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持股数

（股）

减持

比例%

交易均价

（元/股）

上海复星创富股

权投资基金合伙

企业(有限合伙)

集中竞价
2018.8.15-

2018.8.16
2393500 0.35% 17.02

张良森 集中竞价 2018.8.17 1142857 0.17% 17.60

唐斌 集中竞价
2018.6.5-

2018.7.27
761905 0.11% 14.99

2、股东权益变动前后持股情况

http://www.sse.com.cn/

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 股权比例 股数（股） 股权比例

上海复星创富股

权投资基金合伙

企业(有限合伙)

IPO前取得 36190476 5.35% 33796976 5.00%

张良森 IPO前取得 1142857 0.17% 0 0

唐斌 IPO前取得 761905 0.11% 0 0

合计 38095238 5.63% 33796976 5.00%

二、信息披露义务人基本情况

企业名称：上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

住所：上海市黄浦区复兴东路 2号 405 室

执行事务合伙人：上海复星创富投资管理股份有限公司（委派代表：王灿）

出资额：152,500 万元

合伙期限：2011 年 3月 15日至 2021年 3月 14日

统一社会信用代码：91310000570775799C

经营范围：股权投资、投资咨询

一致行动人张良森

身份证号：362323197403176534

住所：上海市杨浦区凤南一村 70号 202 室

一致行动人唐斌

身份证号：362221197110050032

住所：上海市闸北区广中西路 99弄 88 号 701室

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所

网站及指定媒体披露了《简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。

3、本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来 12 个月内有继续减持该

上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照

相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年 8月 20日