证券代码：603181           证券简称：皇马科技        公告编号：2018-031

浙江皇马科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会《关于核准浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可

[2017]1314 号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。

经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。

首次公开发行后，总股本为 20,000 万股,其中有限售条件流通股 15,000 万股，

无限售条件流通股 5,000 万股。按照公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》

及股东《股份锁定承诺》，部分股东所持限售股将于 2018 年 8 月 24 日上市流通。

由于本次上市流通的限售股涉及个别股东上市时股权限售期限的披露信息与初

始登记存在差异，现作出如下说明：

一、王新荣所持股份 11,000,000 股初始登记为限售期 36 个月。经核查，王

新荣担任公司董事、高级管理人员，为公司自然人股东，根据《首次公开发行股

票并上市招股说明书》披露的股份锁定承诺期限为自公司股票上市之日起 12 个

月。鉴此，其所持股份将于 2018 年 8 月 24 日起上市流通。

二、马夏坤所持股份 11,000,000 股初始登记为限售期 36 个月。经核查，马

夏坤担任公司董事、高级管理人员，为公司自然人股东，根据《首次公开发行股

票并上市招股说明书》披露的股份锁定承诺期限为自公司股票上市之日起 12 个

月。鉴此，其所持股份将于 2018 年 8 月 24 日起上市流通。

根据上述信息公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请更

正登记。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日