证券代码：600432     证券简称: 退市吉恩      公告编号：临2018-066

吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司股票

进入退市整理期交易最后一个交易日的风险提示公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本公司股票在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告日）

已交易 30 个交易日，本公告日（2018 年 7 月 11 日）为最后 1个交易日。敬请

投资者审慎投资、注意风险。

●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后五

个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

●公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事

项。

●沪股通投资者如选择在退市整理期出售所持公司股票，请在最后一个交易

日即今日卖出。目前，沪股通投资者如选择继续持有，后续进入股转系统后可能

无法转让。敬请投资者审慎投资、注意风险。

2018 年 5 月 22 日，公司收到上海证券交易所《关于终止吉林吉恩镍业股份

有限公司股票上市的决定》（[2018]72 号），上海证券交易所决定终止公司股

票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于 2018

年 5 月 30 日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码：600432

2、证券简称：退市吉恩

3、涨跌幅限制：10%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2018 年 5 月 30 日，退市整理

期为三十个交易日，本公告日（2018 年 7 月 11 日）为最后 1个交易日。
退市整理期间，公司股票在上海证券交易所风险警示板交易，每日的涨跌幅

限制为 10%。退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予

以摘牌，公司股票终止上市。

三、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组

事宜的说明

根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的相关规定，公司股票在

退市整理期交易期间，我公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

四、风险提示

2018年 7月 11日为公司最后一个交易日，投资者参与交易应关注以下事项：

2018 年 4 月 28 日，公司披露了经审计的 2017 年年度报告，2017 年度归属

于上市公司股东的净利润为-23.63 亿元，公司已连续四年亏损。大华会计师事

务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务会计报告出具了保留意见的审计报

告。2018 年一季度，归属于上市公司股东的净利润为-2.00 亿元。

2017 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为-1.98 亿元，合并报表资产

负债率 100.70%；截至 2018 年 3 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产为

-8.90 亿元，合并报表资产负债率 106.36%。公司资产负债率较高、财务费用较

大，金融债务逾期金额较大，公司面临着较大的偿债风险。截至 2018 年 7 月 4

日，本金累计逾期金额 74.08 亿元，欠息累计金额 15.92 亿元，涉诉金额累计

为人民币 47.40 亿元（不包括无法计算的相关违约金、滞纳金和罚息等）。

公司目前流动资金严重短缺，造成企业长期拖欠五险一金；企业欠缴税款及

其他税费，面临政府相关部门处罚的风险。近两年，由于公司资金严重短缺，无

力采购原材料，电解镍产品生产线全年停产。公司继续积极争取各方支持，同时

做好员工思想工作，努力保持员工队伍稳定，维持公司持续经营。

五、其他重要提示

退市吉恩在公司股票被实施退市风险警示前为沪股通标的，目前，公司仍有

部分沪股通投资者。由于退市吉恩目前已被调出沪股通标的，沪股通投资者如选

择在退市整理期出售所持公司股票，请在最后一个交易日即今日卖出。目前，沪

股通投资者如选择继续持有，后续进入股转系统后可能无法转让，具体事宜请透

过相关中央结算系统参与者联系香港结算了解情况。
特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日