广发证券股份有限公司

关于广州酒家集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广州酒家

集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）首次公开发行股票并上市的

保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指

引》等有关法律法规的规定，对广州酒家本次限售股份解禁并上市流通事项进行

了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州酒

家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823 号）核准，

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A

股）50,000,000 股，并于 2017 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首

次公开发行前总股本为 353,996,184 股，首次公开发行后公司总股本为

403,996,184 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 181 名股东（详见

“六、本次限售股上市流通情况”），共计 75,507,224 股，锁定期自公司股票上市

之日起 12 个月，将于 2018 年 6 月 27 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 403,996,184 股，其中无限售

条件流通股为 50,000,000 股，有限售条件流通股为 353,996,184 股。本次限售股

形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的

事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次限售股上市流通的有关承诺情况如下：

（一）181 名股东（温祈福、林杏绮、黄振华、周玉珍、丘国安、吴家威、

梁梓程、冯永强、徐美莲、蔡桂珍、何兆强、卢佩华、邵景超、梁焕枝、徐伟兵、
王安诚、何笑芳、成树明、蔡福、张丽冰、熊浩森、陈雪芳、郭伟雄、赵利平、

覃保南、蔡洁容、何伟晖、陈慧贞、董珩、李国英、温敬星、唐炳权、吴自贵、

丁明、关振华、梁家源、何广健、苏绮华、梁志高、蔡婉丽、冯绮文、康志能、

何耀宗、庾祝先、何润伟、区顺斌、邓桂珍、杜恩樑、王顺美、冯敬添、关顺昌、

老汉全、梁润好、潘永泰、吕锦嫦、余少芳、陈笑鸿、卢爱华、何健清、谭永安、

叶艳萍、廖锦强、欧阳玉远、吴少玲、李喜今、冯雪卿、杨金玉、郭丽华、慕容

庆、张志荣、黎明艳、李杏娟、梁兆光、陆汉、何灶波、董瑞珍、范秀玲、何焕

群、胡桂英、黄佩好、李映霞、潘剑华、彭秀琴、苏洁贞、谭瑞英、徐秀卿、黄

锡炎、蔡玉莲、蔡肇达、陈宝芝、陈国华、陈锦财、陈满华、陈伟彪、崔伟平、

单秀莲、邓惠光、范聘威、顾月珍、关凤燕、何汉球、何兆良、何紫桃、黄建和、

黄洁贞、黄金凤、黄颖贤、江翠凤、金炎生、黎国新、黎惠莲、李锦华、李瑞卿、

李兆民、梁惠芳、梁兆镠、林霭贞、龙启昌、萨筱娟、唐锦荣、韦兴顺、文炽权、

夏卫棉、冼绍霖、谢沛明、谢永宽、曾永添、张少红、郑忠智、周锦富、朱丽娟、

朱伟强、潘振辉、梁少娴、梁霭瑜、何家驹、黄少华、姜小文、凌康、唐惠卿、

许惠明、张丽珍、冯丽珍、何玉琼、赖宝贞、梁就宽、林志忠、刘润屏、罗庆辉、

汤耀平、汪焕洋、魏红云、温弍秧、吴超华、伍健华、于绍辉、余翠鸣、张劲、

郑明坤、陈惠娟、陈建雄、陈炎华、顾月兰、关瑜琨、何国安、霍玉珍、黎焕爱、

黎江帆、李锦瑛、李就欢、李三妹、李少娟、廖德荣、林洁镛、林世纲、刘剑雄、

卢妙琼、区杏女、阮应东、谢成雄、杨爱萍）承诺：

1.自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的

公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（二）徐伟兵、吴家威、冯永强、赵利平、郭伟雄 5 名股东承诺：

1.在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离

职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；

2.在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期自

动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期届满后，将
通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持公司股份的，本人减持价格

不低于发行价。上述承诺不因职务变更或离职而改变或导致无效；

3.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股持有人不存在未履行

上述承诺的情形。

四、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为 75,507,224 股；

2.本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 27 日；

3.首发限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股

数量(股)

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量(股)

1 温祈福 7,851,078 1.9434% 7,851,078 0

2 林杏绮 4,828,678 1.1952% 4,828,678 0

3 黄振华 4,687,440 1.1603% 4,687,440 0

4 周玉珍 4,492,420 1.1120% 4,492,420 0

5 丘国安 4,166,586 1.0313% 4,166,586 0

6 吴家威 4,166,586 1.0313% 4,166,586 0

7 梁梓程 4,153,650 1.0281% 4,153,650 0

8 冯永强 3,781,666 0.9361% 3,781,666 0

9 徐美莲 3,702,500 0.9165% 3,702,500 0

10 蔡桂珍 3,036,030 0.7515% 3,036,030 0

11 何兆强 1,953,364 0.4835% 1,953,364 0

12 卢佩华 1,558,878 0.3859% 1,558,878 0

13 邵景超 900,364 0.2229% 900,364 0

14 梁焕枝 801,968 0.1985% 801,968 0

15 徐伟兵 798,282 0.1976% 798,282 0

16 王安诚 766,304 0.1897% 766,304 0

17 何笑芳 704,962 0.1745% 704,962 0

18 成树明 704,458 0.1744% 704,458 0

19 蔡福 700,934 0.1735% 700,934 0

20 张丽冰 668,794 0.1655% 668,794 0

21 熊浩森 659,042 0.1631% 659,042 0

22 陈雪芳 656,206 0.1624% 656,206 0

23 郭伟雄 617,202 0.1528% 617,202 0

24 赵利平 587,370 0.1454% 587,370 0

25 覃保南 577,620 0.1430% 577,620 0
序号 股东名称
持有限售股

数量(股)

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量(股)

26 蔡洁容 548,018 0.1356% 548,018 0

27 何伟晖 547,788 0.1356% 547,788 0

28 陈慧贞 527,938 0.1307% 527,938 0

29 董珩 486,900 0.1205% 486,900 0

30 李国英 423,922 0.1049% 423,922 0

31 温敬星 423,692 0.1049% 423,692 0

32 唐炳权 418,642 0.1036% 418,642 0

33 吴自贵 408,892 0.1012% 408,892 0

34 丁明 399,140 0.0988% 399,140 0

35 关振华 384,688 0.0952% 384,688 0

36 梁家源 358,774 0.0888% 358,774 0

37 何广健 325,254 0.0805% 325,254 0

38 苏绮华 292,042 0.0723% 292,042 0

39 梁志高 285,672 0.0707% 285,672 0

40 蔡婉丽 272,604 0.0675% 272,604 0

41 冯绮文 272,604 0.0675% 272,604 0

42 康志能 272,604 0.0675% 272,604 0

43 何耀宗 262,854 0.0651% 262,854 0

44 庾祝先 262,854 0.0651% 262,854 0

45 何润伟 261,766 0.0648% 261,766 0

46 区顺斌 253,102 0.0626% 253,102 0

47 邓桂珍 246,668 0.0611% 246,668 0

48 杜恩樑 246,668 0.0611% 246,668 0

49 王顺美 242,264 0.0600% 242,264 0

50 冯敬添 232,514 0.0576% 232,514 0

51 关顺昌 232,514 0.0576% 232,514 0

52 老汉全 232,514 0.0576% 232,514 0

53 梁润好 232,514 0.0576% 232,514 0

54 潘永泰 232,514 0.0576% 232,514 0

55 吕锦嫦 214,196 0.0530% 214,196 0

56 余少芳 214,196 0.0530% 214,196 0

57 陈笑鸿 207,086 0.0513% 207,086 0

58 卢爱华 194,012 0.0480% 194,012 0

59 何健清 184,262 0.0456% 184,262 0

60 谭永安 174,510 0.0432% 174,510 0

61 叶艳萍 164,760 0.0408% 164,760 0

62 廖锦强 155,008 0.0384% 155,008 0

63 欧阳玉远 155,008 0.0384% 155,008 0

64 吴少玲 155,008 0.0384% 155,008 0

65 李喜今 136,010 0.0337% 136,010 0

66 冯雪卿 126,258 0.0313% 126,258 0
序号 股东名称
持有限售股

数量(股)

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量(股)

67 杨金玉 116,508 0.0288% 116,508 0

68 郭丽华 107,260 0.0265% 107,260 0

69 慕容庆 106,756 0.0264% 106,756 0

70 张志荣 97,510 0.0241% 97,510 0

71 黎明艳 97,006 0.0240% 97,006 0

72 李杏娟 97,006 0.0240% 97,006 0

73 梁兆光 97,006 0.0240% 97,006 0

74 陆汉 97,006 0.0240% 97,006 0

75 何灶波 87,758 0.0217% 87,758 0

76 董瑞珍 87,254 0.0216% 87,254 0

77 范秀玲 87,254 0.0216% 87,254 0

78 何焕群 87,254 0.0216% 87,254 0

79 胡桂英 87,254 0.0216% 87,254 0

80 黄佩好 87,254 0.0216% 87,254 0

81 李映霞 87,254 0.0216% 87,254 0

82 潘剑华 87,254 0.0216% 87,254 0

83 彭秀琴 87,254 0.0216% 87,254 0

84 苏洁贞 87,254 0.0216% 87,254 0

85 谭瑞英 87,254 0.0216% 87,254 0

86 徐秀卿 87,254 0.0216% 87,254 0

87 黄锡炎 78,008 0.0193% 78,008 0

88 蔡玉莲 77,504 0.0192% 77,504 0

89 蔡肇达 77,504 0.0192% 77,504 0

90 陈宝芝 77,504 0.0192% 77,504 0

91 陈国华 77,504 0.0192% 77,504 0

92 陈锦财 77,504 0.0192% 77,504 0

93 陈满华 77,504 0.0192% 77,504 0

94 陈伟彪 77,504 0.0192% 77,504 0

95 崔伟平 77,504 0.0192% 77,504 0

96 单秀莲 77,504 0.0192% 77,504 0

97 邓惠光 77,504 0.0192% 77,504 0

98 范聘威 77,504 0.0192% 77,504 0

99 顾月珍 77,504 0.0192% 77,504 0

100 关凤燕 77,504 0.0192% 77,504 0

101 何汉球 77,504 0.0192% 77,504 0

102 何兆良 77,504 0.0192% 77,504 0

103 何紫桃 77,504 0.0192% 77,504 0

104 黄建和 77,504 0.0192% 77,504 0

105 黄洁贞 77,504 0.0192% 77,504 0

106 黄金凤 77,504 0.0192% 77,504 0

107 黄颖贤 77,504 0.0192% 77,504 0
序号 股东名称
持有限售股

数量(股)

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量(股)

108 江翠凤 77,504 0.0192% 77,504 0

109 金炎生 77,504 0.0192% 77,504 0

110 黎国新 77,504 0.0192% 77,504 0

111 黎惠莲 77,504 0.0192% 77,504 0

112 李锦华 77,504 0.0192% 77,504 0

113 李瑞卿 77,504 0.0192% 77,504 0

114 李兆民 77,504 0.0192% 77,504 0

115 梁惠芳 77,504 0.0192% 77,504 0

116 梁兆镠 77,504 0.0192% 77,504 0

117 林霭贞 77,504 0.0192% 77,504 0

118 龙启昌 77,504 0.0192% 77,504 0

119 萨筱娟 77,504 0.0192% 77,504 0

120 唐锦荣 77,504 0.0192% 77,504 0

121 韦兴顺 77,504 0.0192% 77,504 0

122 文炽权 77,504 0.0192% 77,504 0

123 夏卫棉 77,504 0.0192% 77,504 0

124 冼绍霖 77,504 0.0192% 77,504 0

125 谢沛明 77,504 0.0192% 77,504 0

126 谢永宽 77,504 0.0192% 77,504 0

127 曾永添 77,504 0.0192% 77,504 0

128 张少红 77,504 0.0192% 77,504 0

129 郑忠智 77,504 0.0192% 77,504 0

130 周锦富 77,504 0.0192% 77,504 0

131 朱丽娟 77,504 0.0192% 77,504 0

132 朱伟强 77,504 0.0192% 77,504 0

133 潘振辉 58,506 0.0145% 58,506 0

134 梁少娴 48,754 0.0121% 48,754 0

135 梁霭瑜 29,252 0.0072% 29,252 0

136 何家驹 29,252 0.0072% 29,252 0

137 黄少华 29,252 0.0072% 29,252 0

138 姜小文 29,252 0.0072% 29,252 0

139 凌康 29,252 0.0072% 29,252 0

140 唐惠卿 29,252 0.0072% 29,252 0

141 许惠明 29,252 0.0072% 29,252 0

142 张丽珍 29,252 0.0072% 29,252 0

143 冯丽珍 19,502 0.0048% 19,502 0

144 何玉琼 19,502 0.0048% 19,502 0

145 赖宝贞 19,502 0.0048% 19,502 0

146 梁就宽 19,502 0.0048% 19,502 0

147 林志忠 19,502 0.0048% 19,502 0

148 刘润屏 19,502 0.0048% 19,502 0
序号 股东名称
持有限售股

数量(股)

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量(股)

149 罗庆辉 19,502 0.0048% 19,502 0

150 汤耀平 19,502 0.0048% 19,502 0

151 汪焕洋 19,502 0.0048% 19,502 0

152 魏红云 19,502 0.0048% 19,502 0

153 温弍秧 19,502 0.0048% 19,502 0

154 吴超华 19,502 0.0048% 19,502 0

155 伍健华 19,502 0.0048% 19,502 0

156 于绍辉 19,502 0.0048% 19,502 0

157 余翠鸣 19,502 0.0048% 19,502 0

158 张劲 19,502 0.0048% 19,502 0

159 郑明坤 19,502 0.0048% 19,502 0

160 陈惠娟 9,750 0.0024% 9,750 0

161 陈建雄 9,750 0.0024% 9,750 0

162 陈炎华 9,750 0.0024% 9,750 0

163 顾月兰 9,750 0.0024% 9,750 0

164 关瑜琨 9,750 0.0024% 9,750 0

165 何国安 9,750 0.0024% 9,750 0

166 霍玉珍 9,750 0.0024% 9,750 0

167 黎焕爱 9,750 0.0024% 9,750 0

168 黎江帆 9,750 0.0024% 9,750 0

169 李锦瑛 9,750 0.0024% 9,750 0

170 李就欢 9,750 0.0024% 9,750 0

171 李三妹 9,750 0.0024% 9,750 0

172 李少娟 9,750 0.0024% 9,750 0

173 廖德荣 9,750 0.0024% 9,750 0

174 林洁镛 9,750 0.0024% 9,750 0

175 林世纲 9,750 0.0024% 9,750 0

176 刘剑雄 9,750 0.0024% 9,750 0

177 卢妙琼 9,750 0.0024% 9,750 0

178 区杏女 9,750 0.0024% 9,750 0

179 阮应东 9,750 0.0024% 9,750 0

180 谢成雄 9,750 0.0024% 9,750 0

181 杨爱萍 9,750 0.0024% 9,750 0

合计 75,507,224 18.69% 75,507,224 0

注：徐伟兵为公司董事长；郭伟雄为公司职工监事；赵利平为公司副总经理；

吴家威为公司卸任董事、高级管理人员；冯永强为公司卸任高级管理人员。

五、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件1、国有法人持有股份 278,488,960 0 278,488,960

的流通股份 2、其他境内法人持有股份 0 0 0

3、境内自然人持有股份 75,507,224 -75,507,224 0

有限售条件的流通股份合计 353,996,184 -75,507,224 278,488,960

无限售条件

的流通股份

A 股 50,000,000 75,507,224 125,507,224

无限售条件的流通股份合计 50,000,000 75,507,224 125,507,224

股份总额 403,996,184 0 403,996,184

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：广州酒家本次限售股份上市流通符合《首次公开发

行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市

流通时间等均符合有关法律法规、部门规章等规定及股东承诺，本次解除限售股

份持有人均履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；广州酒家

关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意广州酒家本

次限售股份解禁并上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：    谭  旭               赵  倩

广发证券股份有限公司

2018 年 6 月 20 日