股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临 2018—029

会稽山绍兴酒股份有限公司
 关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

●绵阳基金不是公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司

控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

企业名称 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）

住所 四川省绵阳科技城科教创业园区孵化大楼 C区

法定代表人 田宇

注册资本 9,000,000,000.00 元

成立时间 2008 年 12 月 16 日

工商注册号码 510708000004556

企业类型 有限合伙企业

经营范围 股权投资、投资管理、投资者咨询服务

税务登记证号码 510791682385293

经营期限 2008 年 12 月 16 日到 2018 年 12 月 15 日

通讯地址 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 10 层

邮政编码 100005

联系电话：   010-85079001

2、本次权益变动情况

2016 年 7 月 15 日，绵阳基金通过大宗交易系统减持了公司股份 1000.00 万

股，占公司股份总数的 2.50%（以减持时上市公司总股本 4亿股计算）。2017

年 10 月 16 日，绵阳基金通过集中竞价交易方式减持公司股份 23.00 万股，占公

司股份总数的 0.046%（公司于 2016 年 9 月 6 日非公开发行股票,公司总股本由 4

亿股增加至 4.9736 亿股）。2017 年 10 月 20 日, 绵阳基金通过大宗交易系统减

持公司股份 993.00 万股，占公司股份总数的 1.997%。2018 年 5 月 31 日至 2018

年 6 月 8 日, 绵阳基金通过集中竞价交易方式减持公司股份 227.40 万股，占公

司股份总数的 0.457%。截至本公告披露日，绵阳基金通过大宗交易及集中竞价

方式累计减持公司股份比例占公司总股本的 5% 。

以上具体内容详见公司于 2016 年 7 月 18 日、2018 年 3 月 27 日、2018 年 6

月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股 5%以上股

东减持股份计划实施情况公告》（编号：临 2016-034）、《关于股东减持股份

计划届满暨实施结果的公告》（编号：临 2018-017）、《会稽山关于股东减持

股份计划实施进展公告》（编号：临 2018-028）。

具体情况如下:

(1)本次权益变动基本情况

股东

名称
减持期间

减持价

格区间

（元/

股）

减持股

数（万

股）

减持比例（以减持

时上市公司总股

本 4亿股计算）

减持方式

绵阳

基金

2016 年 7 月 15 日 13.50 1000.00 2.50% 大宗交易

减持期间

减持价

格区间

（元/

股）

减持股

数（万

股）

减持比例（以非公

开发行股票后上

市公司总股本

4.9736 亿股计算）

减持方式

2017 年 10 月 16 日 12.62 23.00 0.046% 集中竞价

2017 年 10 月 20 日   12.50 993.00 1.997% 大宗交易

2018 年 5 月 31 日 11.86 27.00 0.054% 集中竞价

2018 年 6 月 1 日 11.57 62.00 0.125% 集中竞价

2018 年 6 月 4 日 11.48 24.00 0.048% 集中竞价

2018 年 6 月 5 日 11.72 68.00 0.137% 集中竞价

(2)本次权益变动前后，绵阳基金持有会稽山股份变化情况：

股东

名称

股份性

质

本次权益变动前持有公司股份 本次权益变动后持有公司股份

持股数

（万股）

占总股本比例

（以减持时上

市公司总股本 4

亿股计算）

持股数

（万股）

占总股本比例（以

非公开发行股票后

的上市公司总股本

4.9736 亿股计算）

绵阳

基金

无限售

条件股

份

3,000.00 7.5% 756.60 1.521%

二、所涉及后续事项

1、绵阳基金不属于公司控股股东、实际控制人。绵阳基金本次权益变动不

会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。绵阳基金目前所持有的公司股份均

为公司首次公开发行前股份。

2、本次权益变动信息披露义务人为绵阳基金，根据《证券法》、《上市公

司收购管理办法》等规定，绵阳基金就本次权益变动履行信息披露义务，相关信

息详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股

份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二 0一八年六月十二日

2018 年 6 月 6 日 11.56 46 0.092% 集中竞价

2018 年 6 月 8 日 11.33 0.4 0.001% 集中竞价

小计 1243.4 2.50%

合计 2243.4 5.00%