证券代码：603660          证券简称：苏州科达         公告编号：2018-036

苏州科达科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于合计持股 5%以上股东减持，不触及要约收购

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公

司”）股东苏州蓝贰创业投资有限公司（以下简称“蓝贰创投”）和苏州蓝壹创业

投资有限公司（以下简称“蓝壹创投”）作为苏州科达合计持股 5%以上的股东，

持股数量合计减少 9,622,192 股，持股比例合计下降 3.9973%，合计持股比例达

到 5.0030%。具体情况如下：

1、蓝贰创投和蓝壹创投的一致行动关系

蓝贰创投和蓝壹创投为多家公司及自然人共同出资成立的投资基金，同受苏

州蔚蓝投资管理有限公司管理，两家公司法人代表由同 1 名自然人担任，且有 4

名自然人同时担任蓝壹创投和蓝贰创投的管理团队成员，构成一致行动人关系。

2、截至本报告书披露日，自苏州科达上市之日起至今，蓝贰创投和蓝壹创

投通过证券交易所的集中交易具体情况如下：

股东

名称
变动日期 变动方式 变动

变动均价

（元/股）

变动数量

（股）

变动比例（注）

(%)

蓝贰

创投

2018-01-09 竞价交易 减少 34.27  70,000 0.0280%

2018-01-11 竞价交易 减少 33.84  154,233 0.0617%

2018-01-15 竞价交易 减少 32.86  65,900 0.0264%

2018-01-16 竞价交易 减少 32.58  10,000 0.0040%

2018-01-19 竞价交易 减少 33.56  16,900 0.0068%

2018-01-22 竞价交易 减少 33.99  296,966 0.1188%

2018-01-23 竞价交易 减少 34.14  27,700 0.0111%

股东

名称
变动日期 变动方式 变动

变动均价

（元/股）

变动数量

（股）

变动比例（注）

(%)

2018-01-24 大宗交易 减少 30.44  100,000 0.0400%

2018-01-25 大宗交易 减少 30.10  500,000 0.2000%

2018-01-29 竞价交易 减少 33.04  116,200 0.0465%

2018-01-31 竞价交易 减少 34.49  322,400 0.1253%

2018-01-31 大宗交易 减少 30.61  190,000 0.0738%

2018-02-01 竞价交易 减少 34.09  400,000 0.1554%

2018-02-02 竞价交易 减少 34.57  40,000 0.0155%

2018-03-01 大宗交易 减少 33.63  546,000 0.2121%

2018-03-12 竞价交易 减少 38.55  9,700 0.0038%

2018-04-16 竞价交易 减少 38.70  110,000 0.0427%

2018-04-18 竞价交易 减少 37.43  150,000 0.0583%

2018-04-24 竞价交易 减少 36.90  100,000 0.0389%

2018-04-25 竞价交易 减少 37.19  150,000 0.0583%

2018-04-27 竞价交易 减少 36.41  15,000 0.0058%

2018-05-02 竞价交易 减少 36.92  130,000 0.0505%

2018-05-03 竞价交易 减少 36.54  135,000 0.0524%

2018-05-04 竞价交易 减少 36.86  41,500 0.0161%

2018-05-07 竞价交易 减少 37.25  295,000 0.1146%

2018-05-08 竞价交易 减少 37.78  90,000 0.0350%

2018-05-09 竞价交易 减少 37.76  303,800 0.1180%

2018-05-15 大宗交易 减少 33.74  184,000 0.0715%

2018-05-17 大宗交易 减少 32.31  922,000 0.3582%

2018-05-18 大宗交易 减少 32.23  305,000 0.1185%

2018-05-21 大宗交易 减少 31.87  70,000 0.0272%

蓝贰创投的权益变动合计 5,867,299 2.2952%

蓝壹

创投

2018-01-09 竞价交易 减少 34.30  50,000 0.0200%

2018-01-10 竞价交易 减少 33.96  30,000 0.0120%

2018-01-11 竞价交易 减少 33.71  100,000 0.0400%

2018-01-15 竞价交易 减少 33.02  40,000 0.0160%

2018-01-16 竞价交易 减少 32.73  19,493 0.0078%

2018-01-18 竞价交易 减少 33.08  5,000 0.0020%

2018-01-19 竞价交易 减少 33.52  25,000 0.0100%

2018-01-22 竞价交易 减少 34.06  232,100 0.0928%

2018-01-24 大宗交易 减少 30.44  330,000 0.1320%

2018-01-25 大宗交易 减少 30.10  70,000 0.0280%

2018-01-31 竞价交易 减少 34.44  216,100 0.0840%

2018-01-31 大宗交易 减少 30.61  110,000 0.0427%

2018-02-01 竞价交易 减少 34.16  212,300 0.0825%

2018-02-02 竞价交易 减少 34.49  40,000 0.0155%

2018-03-01 大宗交易 减少 33.63  346,000 0.1344%

2018-04-16 竞价交易 减少 38.79  110,000 0.0427%

股东

名称
变动日期 变动方式 变动

变动均价

（元/股）

变动数量

（股）

变动比例（注）

(%)

2018-04-18 竞价交易 减少 37.45  90,000 0.0350%

2018-04-19 竞价交易 减少 38.39  35,000 0.0136%

2018-04-23 竞价交易 减少 36.49  20,000 0.0078%

2018-04-24 竞价交易 减少 36.63  150,000 0.0583%

2018-04-25 竞价交易 减少 37.08  50,000 0.0194%

2018-05-02 竞价交易 减少 37.08  80,000 0.0311%

2018-05-03 竞价交易 减少 36.52  90,000 0.0350%

2018-05-04 竞价交易 减少 36.80  50,000 0.0194%

2018-05-07 竞价交易 减少 37.40  150,000 0.0583%

2018-05-08 竞价交易 减少 37.76  144,900 0.0563%

2018-05-15 大宗交易 减少 33.74  116,000 0.0451%

2018-05-17 大宗交易 减少 32.31  578,000 0.2246%

2018-05-18 大宗交易 减少 32.23  195,000 0.0758%

2018-05-21 大宗交易 减少 31.87  70,000 0.0272%

蓝壹创投的权益变动合计 3,754,893 1.4693%

蓝壹创投和蓝贰创投权益变动合计   9,622,192 3.7645%

注：以上表格中，2018 年 1 月 31 日（不含当日）之前的权益变动比例按照

公司总股本 25,000 万股计算，2018 年 1 月 31 日（含当日）之后的权益变动比例

按照公司总股本 25,739.93 万股计算。

蓝贰创投和蓝壹创投通过二级市场竞价交易和大宗交易合计减持公司股份

9,622,192 股，合计权益变动比例为下降 3.7645%；

3、2018 年 1 月 31 日，信息披露义务人因苏州科达实施 2017 年限制性股票

激励计划，向激励对象授予 739.93 万股限制性股票，导致蓝贰创投持有的权益

比例被稀释而下降 0.1424%，蓝壹创投持有的权益比例被稀释而下降 0.0904%，

蓝壹创投和蓝贰创投持有的苏州科达权益比例合计下降 0.2328%。

综上所述，信息披露义务人蓝壹创投和蓝贰创投合计权益变动比例为下降

3.9973%。上述权益变动发生后，蓝贰创投和蓝贰创投持有公司股份 12,877,809

股，拥有苏州科达的权益比例为 5.0030%。

4、蓝贰创投和蓝壹创投在本次权益变动前后的持股情况

股东名称 股份性质
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股）  持股比例（%）  持股数量（股）  持股比例（%）

蓝贰创投 无限售流通股 13,740,188 5.4961% 7,872,889 3.0586%

蓝壹创投 无限售流通股 8,759,813 3.5039% 5,004,920 1.9444%

合计 22,500,001 9.0000% 12,877,809 5.0030%

二、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、上述股东权益变动事项需要信息披露义务人蓝贰创投和蓝壹创投披露简

式权益变动报告书，《苏州科达科技股份有限公司简式权益变动报告书》请见公

司 2018-035 号公告，该公告已于 2018 年 5 月 21 日签署，并将于 2018 年 5 月

22 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

 2018 年 5 月 23 日