证券代码：603825       证券简称：华扬联众       公告编号：2018-018

华扬联众数字技术股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事

项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，已向

上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 16 日紧急停牌，并自 2018 年 4

月 17 日起停牌不超过一个月，详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露的《重大资产

重组停牌公告》（公告编号：2018-017）。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》

的相关规定，现将截至停牌前 1 个交易日（2018 年 4 月 13 日）的公司股东总数、

前十大股东及前十大流通股股东的持股情况披露如下：

一、 股东总人数

截至 2018 年 4 月 13 日，公司股东总数为 8,935 户。

二、 前十大股东持股情况

截至 2018 年 4 月 13 日，公司前十大股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称  持股数量（股）  持股比例（%）

1 苏同      47,005,222  28.60

2 姜香蕊      28,203,132  17.16

3 上海华扬联众企业管理有限公司      18,802,088  11.44

4
东方富海（芜湖）股权投资基金（有

限合伙）
      6,267,360  3.81

5
南海创新（天津）股权投资基金合伙

企业（有限合伙）
      4,476,682  2.72

6

中国农业银行股份有限公司－中邮

信息产业灵活配置混合型证券投资

基金

      3,247,697  1.98

7

中信信托有限责任公司－中信信托

成泉汇涌八期金融投资集合资金信

托计划

      3,049,605  1.86

8
兴业银行股份有限公司－中邮战略

新兴产业混合型证券投资基金
      2,747,419  1.67

9
东方富海（芜湖）二号股权投资基金

（有限合伙）
      2,686,004  1.63

10 北京百度网讯科技有限公司       2,399,992  1.46

10 北京千橡网景科技发展有限公司       2,399,992  1.46

10 金卓恒邦科技（北京）有限公司       2,399,992  1.46

10 北京搜狐互联网信息服务有限公司       2,399,992  1.46

10 深圳市世纪凯旋科技有限公司       2,399,992  1.46

合计  128,485,169 78.17

三、 前十大流通股股东持股情况

截至 2018 年 4 月 13 日，公司前十大流通股股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1
中国农业银行股份有限公司－中邮信

息产业灵活配置混合型证券投资基金
3,247,697  1.98

2

中信信托有限责任公司－中信信托成

泉汇涌八期金融投资集合资金信托计

划

3,049,605  1.86

3
兴业银行股份有限公司－中邮战略新

兴产业混合型证券投资基金
2,747,419  1.67

4
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双

核策略混合型证券投资基金
2,064,597  1.26

5 联储证券有限责任公司 1,246,480  0.76

6 张立强 835,554  0.51

7
中国建设银行股份有限公司－华商价

值精选混合型证券投资基金
698,426  0.42

8 毕德玺 630,000  0.38

9
中国建设银行股份有限公司－银河美

丽优萃混合型证券投资基金
419,563  0.26

10 周军 398,000  0.24

合计

15,337,341  9.33

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定及时履行信

息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，

敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日