证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临 2018-15

中体产业集团股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组，

为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，经公司申请，

本公司股票自 2018 年 3 月 27 日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。详情

请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018 年 3 月 27 日的《筹划重大资产重

组停牌公告》（编号：临 2018-14）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现

将停牌前一个交易日（2018 年 3 月 26 日）公司股东总人数、前十大股东及前十

大无限售流通股股东情况披露如下：

（一）股东总数

截止 3 月 26 日普通股股东总数(户) 106,841

（二）前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十大股东持股情况

序号 股东名称 持股数量 持股比例

1 国家体育总局体育基金管理中心 186,239,981 22.07%

2 华体集团有限公司 27,211,719 3.23%

3 中央汇金资产管理有限责任公司 26,359,200 3.12%

4 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3,876,896 0.46%

5 深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 3,668,543 0.43%

6
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易

型开放式指数证券投资基金
3,517,319 0.42%

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7 毛勇 3,273,971 0.39%

8 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品  3,190,000 0.38%

9 吴建龙                   2,853,675 0.34%

10 北京中泰融创投资有限公司 2,786,500 0.33%

前十大流通股或无限售条件股股东持股情况

 股东名称 持股数量 持股比例

1 华体集团有限公司 27,211,719 3.23%

2 中央汇金资产管理有限责任公司 26,359,200 3.12%

3 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3,876,896 0.46%

4 深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 3,668,543 0.43%

5
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易

型开放式指数证券投资基金
 3,517,319 0.42%

6 毛勇 3,273,971 0.39%

7 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品                   3,190,000 0.38%

8 吴建龙 2,853,675 0.34%

9 北京中泰融创投资有限公司 2,786,500 0.33%

10 国家体育总局体育器材装备中心 2,473,791 0.29%

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

                                          二○一八年三月三十日