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国海证券股份有限公司

关于柳州两面针股份有限公司

非公开发行限售股解禁的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称 “ 国海证券 ” 或 “保荐机构 ”

〉作为柳州

两面针股份有限公司（以下简称
“

两面针 ” 或 “ 公司
”）2015年度非公开发行股

票（以下简称
“

本次非公开发行勺的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订〉》等法律法

规的规定，国海证券对两面针本次｜垠售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查

情况及核查意见如下：

一、 本次限售股上市类型和股本变动情况

（一 〉本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准发行情况

2015年2月3日，本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可［2015]148

号文《关于核准柳州｜两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》核准批复。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2015年2月，公司以非公开发行方式向公司控股股东广西柳州市产业投资

发展集团有限公司（以下简称 “

柳州产投 ”）发行了100,000,000股人民币普通股

CA股），并于2015年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

理了股份登记托管手续。

（囚）非公开发行限售股锁定期安排

发行对象柳州产投认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，可上市流通

日为2018年3月2日。