证券代码：603887        证券简称：城地股份         公告编号：2018-008

上海城地建设股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组，

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关

规定，经申请，公司股票已于 2018年 1月 25 日起停牌，详情请见上海证券交易

所（http://www.sse.com.cn）2018年 1月 26日的《重大事项停牌公告》（公

告编号：2018-002）、2月 1日的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2018-003）、

2018年 2月 8日的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，

现将停牌前 1个交易日(2018年 1月 24日)公司股东总数及前十大股东、前十大

流通股股东持股情况披露如下：

一、股东总数

2018年 1月 24 日，公司股东总数为 11,867户。

二、前十大股东持股情况

2018年 1月 24 日，公司前十大股东的名称及持股数量情况如下：

序号 持有人名称 总持有数量

1 谢晓东 32,246,600

2 卢静芳 8,061,600

3 余艇 7,082,000

4 上海西上海投资发展有限公司 6,700,000

5 昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙） 3,584,600

6 刘国锋 2,620,500

7 冯亚 1,921,700

8 宋亚会 1,770,500

9 谢曙东 1,735,200

10
方正东亚信托有限责任公司－恒升 35号证券

投资单一资金信托
1,400,000

三、前十大流通股股东持股情况

2018年 1月 24 日，公司前十大流通股股东的名称及持股数量情况如下：

序号 持有人名称 总持有数量

1 余艇 7,082,000

2 上海西上海投资发展有限公司 6,700,000

3 昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙） 3,584,600

4 冯亚 1,921,700

5 宋亚会 1,770,500

6 刘国锋 1,770,500

7
方正东亚信托有限责任公司－恒升 35号

证券投资单一资金信托
1,400,000

8
中信信托有限责任公司－中信信托·创利

1号风险缓冲证券投资集合资金信托计划
1,181,267

9 邹俊明 1,180,600

10
共青城利君骐瑞福投资管理中心（有限合

伙）
1,020,000

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的

信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资

风险。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

2018年 2月 10日