1

证券简称： 中珠医疗          证券代码：600568      编号： 2018-009 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟进行重

大收购事项，该事项可能构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者

利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于 2018 年 2 月 1

日开市起紧急停牌，并于 2018 年 2 月 2 日起连续停牌。详见公司于 2018 年 2

月 2 日发布的《中珠医疗重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004 号）。

经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大事项构成重大资产重组。经公

司申请，公司股票自 2018 年 2 月 8 日起转入重大资产重组程序继续停牌。详见

公司于 2018 年 2 月 8 日发布的《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：

2018-005 号）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，

现将截至停牌前 1个交易日（即 2018 年 1 月 31 日）的前十大股东的名称及持股

数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披露如下：

1、股东总人数：截至 2018 年 1 月 31 日，公司股东总数为 18776 户。

2、前十大股东持股情况：

截至 2018 年 1 月 31 日，公司前十大股东的名称及持股数量如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 珠海中珠集团股份有限公司                                                                                                           588,294,991  29.52

2 深圳市一体投资控股集团有限公司                                                                                                     266,522,686  13.37

3
前海开源基金－浦发银行－前海开源中珠控

股员工持股 1号资产管理计划
138,678,355  6.96

4 深圳市一体正润资产管理有限公司                                                                                                     66,458,359  3.33

5
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长

安投资 859 号证券投资集合资金信托计划
42,374,535  2.13

6 云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－ 40,900,769  2.05

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

22 号集合资金信托计划

7
武汉众邦资产管理有限公司－武汉众邦资产

定增 1号证券投资基金
39,725,722  1.99

8
西藏信托有限公司－西藏信托－盛景 20号单

一资金信托
38,591,560  1.94

9 潜江市国有资产监督管理委员会办公室                                                                                                 35,510,429  1.78

10
金鹰基金－浦发银行－深圳前海金鹰资产管

理有限公司
28,131,414  1.41

3、前十大流通股股东：

截至 2018 年 1 月 31 日，公司前十大流通股股东的名称及持股数量如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 珠海中珠集团股份有限公司                                                                                                           484,176,000 24.30

2
前海开源基金－浦发银行－前海开源中珠控

股员工持股 1号资产管理计划
138,678,355 6.96

3 深圳市一体投资控股集团有限公司                                                                                                     105,122,386 5.27

4
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长

安投资 859 号证券投资集合资金信托计划
42,374,535 2.13

5
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－

22 号集合资金信托计划
40,900,769 2.05

6
武汉众邦资产管理有限公司－武汉众邦资产

定增 1号证券投资基金
39,725,722 1.99

7
西藏信托有限公司－西藏信托－盛景 20 号单

一资金信托
38,591,560 1.94

8 潜江市国有资产监督管理委员会办公室                                                                                                 35,510,429 1.78

9
金鹰基金－浦发银行－深圳前海金鹰资产管

理有限公司
28,131,414 1.41

10
云南国际信托有限公司－云信增利 42 号证券

投资单一资金信托
22,607,810 1.13

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上

述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日