证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴           编号：2018-003

惠达卫浴股份有限公司

关于公司股东唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管

理站延长承诺期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司股东唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站原承诺其所持公

司股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过上一年末其所持公司

股份数量的 10%，现基于对公司未来发展的持续看好，将承诺期限延长

为十年。

2018 年 2 月 6 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东唐

山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站（以下简称“黄各庄经管站”）提交的

关于延长承诺期限的《承诺函》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露

的公平性，现将相关情况公告如下：

一、承诺股东基本情况介绍

1、股东情况

全称：唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站

注册地址：黄各庄镇政府院内

经费来源：财政拨款

开办资金：24 万元

法定代表人：张立明

宗旨和业务范围：负责编制乡镇财政预算、决算；负责财政结算，管理乡镇

预算内、预算外等财政性资金，负责乡镇财政集中支付管理，组织乡镇政府采购；

负责组织财政收入，负责契税、耕地占用税的征收；负责落实涉农财政补贴资金

的发放和管理工作；负责企事业单位财务、税收的监督管理；负责乡镇国有资产、

乡镇债务的管理；协助管理村级财务；代管村级财务，负责村集体资金使用的监

督管理；负责土地承包管理，农民负担管理，集体财务和资产管理，农村集体经

济审计；负责村级集中采购的日常管理监督；负责监督村集体资产、资源招投标

的实施；指导农业产业化经营，农民专业合作组织建设，农村合作经济统计；指

导农村集体经济组织统计报表及年终收益分配工作；开展村级财会人员的业务培

训；坚持民主理财，搞好财务公开工作。

2、承诺股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类别 股数（股）
占公司总

股本比例
限售情况的说明

唐山市丰南

区黄各庄镇

农村经济经

营管理站

无限售条件股份 0 0

有限售条件股份 38,433,798  13.53%
限售期至 2018 年

4 月 9 日

合计 38,433,798  13.53%

3、承诺股东最近十二个月累计减持情况

截至本公告日，黄各庄经管站所持公司股份处于锁定期，最近十二个月未减

持公司股份。

二、原承诺的背景及具体内容

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《关于股份锁定及减持的承诺》

等文件，公司股东黄各庄经管站承诺：“本企业所持公司股份的锁定期届满后，

在不违反本企业为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，本企业可视自身情

况进行股份减持。本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内，每年减持数量不

超过上一年末本企业所持公司股份数量的 10%。本企业所持公司股票在锁定期满

后两年内减持的，减持价格应不低于发行价。上述减持行为将通过集中竞价交易

系统、大宗交易系统进行。本企业在每次减持时，将提前三个交易日通知公司并

予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关

规定办理。如本企业违反上述承诺减持公司股票的，所得收益归公司所有。本承

诺自本企业盖章之日起生效并不可撤销。”

三、延长期限的承诺内容

黄各庄经管站于 2018 年 2 月 6 日向公司提交的关于延长承诺期限的《承诺

函》内容如下：“基于对惠达卫浴未来发展的持续看好，本站现承诺如下：在不

违反本站已作出的相关承诺的前提下，在本站所持惠达卫浴股票的锁定期届满后

十年内，本站每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他任何直接或间

接方式减持的惠达卫浴股票数量不超过上一年末本站所持惠达卫浴股票数量的

10%；其中，本站所持惠达卫浴股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不

低于惠达卫浴首次公开发行股票的发行价，如惠达卫浴有利润分配或送配股份等

除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。本站每次减持时，将按

照中国证监会及上海证券交易所的相关规定提前通知公司，并按照《公司法》、

《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。如本站违反上述承

诺减持公司股票的，所得收益归公司所有。”

四、上市公司董事会的责任

上市公司董事会将及时督促承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份

的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

特此公告

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日