证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2018-004

宁波精达成形装备股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事

项，该事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免

造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于 2018年 2日 5日起停

牌。详见公司于 2018 年 2月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《宁波精达成形装备股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》

（公告编号：2018-002）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要

求，现将停牌前 1 个交易日（2018年 2 月 2日）公司股东总数及前十大股东、

前十大流通股股东持股情况披露如下：

1、股东总户数：5,032 户。

2、前十大股东持股情况：

序号 股东名称  持股数量（股） 持股比例（%）

1 宁波成形控股有限公司                                                                                                               26,460,000  33.08

2 宁波广达投资有限公司                                                                                                               5,100,000  6.38

3 郑良才                                                                                                                             4,600,000  5.75

4 徐俭芬                                                                                                                             4,600,000  5.75

5 宁波精微投资有限公司                                                                                                               4,500,000  5.63

6 郑功                                                                                                                               3,151,000  3.94

7
厦门国际信托有限公司－证德六号证券投资

集合资金信托计划
1,371,699  1.71

8
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信

惠 63号证券投资集合资金信托计划
1,321,015  1.65

9 徐国荣                                                                                                                             1,285,000  1.61

10
方正东亚信托有限责任公司－恒升 32号证券

投资单一资金信托
1,161,150  1.45

  合计 53,549,864  66.95

3、前十大流通股股东持股情况：

序号 股东名称  持股数量（股） 持股比例（%）

1 宁波成形控股有限公司                                                                                                               26,460,000  33.08

2 宁波广达投资有限公司                                                                                                               5,100,000  6.38

3 郑良才                                                                                                                             4,600,000  5.75

4 徐俭芬                                                                                                                             4,600,000  5.75

5 宁波精微投资有限公司                                                                                                               4,500,000  5.63

6 郑功                                                                                                                               3,151,000  3.94

7
厦门国际信托有限公司－证德六号证券投资

集合资金信托计划
1,371,699  1.71

8
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信

惠 63号证券投资集合资金信托计划
1,321,015  1.65

9 徐国荣                                                                                                                             1,285,000  1.61

10
方正东亚信托有限责任公司－恒升 32号证券

投资单一资金信托
1,161,150  1.45

  合计 53,549,864  66.95

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海 证券交易所网站

（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为

准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2018年 02月 06日 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