股票代码：601933          股票简称：永辉超市        公告编号：临-2018-5

永辉超市股份有限公司

关于公司实际控制人减持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 2018 年 1 月 22 日收到公司实际控制人之一张轩松先生关于减持本公

司股份的通知函。上述函件称张轩松先生于 2018 年 1 月 22 日通过上海证券交易所

大宗交易平台进行本公司股份交易，减持其持有的本公司股份 166,343,400 股，占

本公司总股本的 1.74%。

张轩松先生原先持有本公司股份 1,804,179,648 股，占本公司总股本的 18.85%。

上述减持完成后，张轩松先生持有本公司股份 1,637,836,248 股，占本公司总股本的

17.11%。张轩松先生本次减持的股份为非限售流通股，股份来源为首次公开发行前

发行的股份、二级市场上购买的股份及部分公司资本公积转增的股份。本次减持股份

的受让方为公司回购专用证券账户，专门用于公司 2017 年股权激励计划，具体详见

2017年12月1日上交所官网披露的《永辉超市2017年限制性股票激励计划（草案）》。

2017 年 12 月 16 日公司发布《关于公司实际控制人协议股权转让予林芝腾讯的

公告》，称张轩松先生拟协议转让公司股份 230,586,026 股予林芝腾讯，目前该事

项正在办理中，尚未交割完毕。除此之外，张轩松先生过去 12 个月没有减持过公司

的股份。

本次减持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则

等有关规定。本次减持完成后不会影响控股股东的地位。

特此公告。

永辉超市股份有限公司

二〇一八年一月二十四日 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