证券代码：600315    证券简称：上海家化    公告编号：2017-061

上海家化联合股份有限公司

关于公司高管减持股票的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 高管减持股份的基本情况：公司副总经理黄健先生通过接受控股股东

要约的方式减持其持有的本公司股票约为 23,226 股。

一、减持主体的基本情况

（一）高管名称：公司副总经理黄健先生

（二）高管持股数量、持股比例、所持股份来源：本次减持前黄健先生共持

有本公司股票 201,105 股(其中无限售条件流通股 180，000)，持股比例约为

0.029%，系公司前期股权激励计划获授股票。

（三）高管过去 12 个月内减持股份的时间、数量、价格区间：过去 12 个月

内黄健先生未减持本公司股份，最近一次减持股份是在 2013 年 9 月（当时未任

高管），减持数量 10,000 股，价格区间在 50-55  元/股。

二、本次减持的情况

（一）黄健先生于 2017 年 11 月 29 日以每股 38 元的价格、以接受控股股东

要约的方式申报卖出 45,000 股，由于本次预受要约股份的数量超过了收购人预

定收购的股份数量，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。根据计算公式，

黄健先生本次可成交约为 23,226 股，减持比例约为 0.0034%，具体成交股数以

登记公司清算过户为准。本次减持后黄健先生仍持有 177,879 股，持股比例约为

0.026%。

（二）黄健先生本次减持股份的实施符合《上海证券交易所上市公司大股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规、部门规章的相关规定。本次减持的实施结果对公司的控制权、

治理结构及公司经营等均无影响。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 12 月 2 日