证券代码：603896           证券简称：寿仙谷         公告编号：2017-025

浙江寿仙谷医药股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017 年 10 月

23日、10月 24日、10月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，

根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不

存在应当披露而未披露的重大信息。

● 公司生产所需原料主要为灵芝、灵芝孢子粉（原料）和铁皮石斛等中药材，

如果公司自有基地突遇严重自然灾害或重大病虫害，将影响该等中药材的产量和

质量，对公司的生产经营带来不利影响。公司主营产品的终端零售价格体系由公

司自主决定，主营业务毛利率高于同行业可比公司，如果公司主营产品销售价格

发生不利调整，或者原料供应成本上升、生产工艺改进对降低成本的作用减弱，

则公司主营业务毛利率水平将可能出现一定幅度下降，从而导致公司经营业绩大

幅下滑。公司历来重视生产经营资质管理，但未来仍无法排除相关生产经营资质

被取消或到期后无法及时展期的风险，从而对公司正常生产经营构成不利影响。

公司建有中药材种植基地，但仍有部分原料需向农民专业合作社或农户购买，虽

然公司对外购原料进行了严格的检验检测，但仍可能存在少量不合格产品进入流

通环节，从而影响公司的产品质量和品牌声誉。育种优势是公司核心竞争优势之

一，如果育种技术被竞争对手掌握或超越，或种源经由公司合作的农户或农民专

业合作社流出，将可能削弱公司的竞争优势，从而对公司的盈利能力造成不利影

响。公司及子公司享受多种主要税收优惠政策，若税收优惠政策、税收优惠认定

发生变化，将会对公司的经营状况和盈利水平产生重大不利影响。公司主要产品

单位价值较高，存货周转率低于同行业可比公司，如果未来销售不能及时消化存

货，将可能存在存货资金占用和存货管理的风险，进而对公司的生产经营造成重

大不利影响。

● 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策等未发生

重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，2017 年 1 至 9 月公司业绩

保持平稳增长（详见公司同日发布的《寿仙谷 2017 年度前三季度业绩快报公告》），

不存在短期内爆发性增长的可能性。公司股票价格近期涨幅较大，2017 年 10 月

25 日收盘价格为 59.05 元，股票价格动态市盈率为 100.78，较医药制造行业平均

市盈率 37.62 高出 267.89%，处于高位，敬请投资者注意风险，审慎决策，理性

投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2017 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收

盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，

属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策等未

发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，2017 年 1 至 9 月公司

业绩保持平稳增长（详见公司同日发布的《寿仙谷 2017 年度前三季度业绩快报

公告》），不存在短期内爆发性增长的可能性。

（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截止本公

告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的

重大事项，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份

发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场

传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信

息不存在需要更正、补充的情形。除公司已披露信息外，不存在其他应当披露而

未披露的重大信息。

（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人

员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定应当披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也

未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对

本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司股票价格近期涨幅较大，2017 年 10 月 25 日收盘价格为 59.05 元，股票

价格动态市盈率为 100.78，较医药制造行业平均市盈率 37.62 高出 267.89%，处

于高位，公司郑重提醒广大投资者注意风险，审慎决策、理性投资。

公司再次提醒投资者注意以下风险因素：

（一）自然灾害风险

公司生产所需原料主要为灵芝、灵芝孢子粉（原料）和铁皮石斛等中药材，

其产地分布具有明显的地域性，其生长受到气候、土壤、日照等自然因素的影响，

如在灵芝和铁皮石斛生长期出现干旱、洪灾、虫灾、异常气温等自然灾害，将引

起灵芝、铁皮石斛减产或有效药用成分降低，从而使公司面临无法获得充足优质

原料的风险。另外，公司在浙江省武义县建有自有基地用于种植灵芝、铁皮石斛

等中药材，据中国天气网报道，浙江省武义县属亚热带季风气候，年均气温 16.9℃，

1 月平均气温 4.7℃，7 月平均气温 28.8℃，年均降水 1,477 毫米，年均日照 1,964

小时，无霜期 228 天。武义县时空差异较大，不同地区也会发生低温、旱涝、冰

雹和台风等自然灾害。如果公司自有基地突遇严重自然灾害或重大病虫害，将影

响该等中药材的产量和质量，对公司的生产经营带来不利影响。

（二）毛利率波动风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司主营业务毛利率分别为 72.90%、

81.57%和 85.88%，逐年上升。公司主营产品的终端零售价格体系由公司自主决

定，且未进行大幅调整，因此主营业务毛利率水平的提高，主要原因系原料供应

成本下降以及生产工艺改进所带来的单位成本下降。若未来受到市场竞争、自然

灾害等因素影响，公司主营产品销售价格发生不利调整，或者原料供应成本上升、

生产工艺改进对降低成本的作用减弱，则公司主营业务毛利率水平将可能出现一

定幅度下降，从而导致公司经营业绩大幅下滑。

（三）生产经营资质被取消或不能展期的风险

公司及控股子公司已取得了生产经营所需的必要资质，主要包括《药品生产

许可证》、《药品 GMP 证书》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证

证书》、《保健食品生产许可证》、《食品经营许可证》，并在相关资质证书到期前

办理换证或展期。公司历来重视生产经营资质管理，但未来仍无法排除相关生产

经营资质被取消或到期后无法及时展期的风险，从而对公司正常生产经营构成不

利影响。

（四）原材料质量控制风险

公司建有中药材种植基地，按中药材 GAP、中国及欧盟有机产品标准种植

灵芝和铁皮石斛，但仍有部分原料需向农民专业合作社或农户购买。若上述供应

商未严格按照公司规定的技术标准种植，则灵芝和铁皮石斛在种植过程中可能受

到农药残留、金属超标、环境污染等的影响甚至出现掺杂作假的情况。虽然公司

对外购原料进行了严格的检验检测，但仍可能存在少量不合格产品进入流通环节，

从而影响公司的产品质量和品牌声誉。

（五）种源流失风险

育种行业属于高科技行业，育种优势是公司核心竞争优势之一。一个新品种

从选育到通过审定并推向市场需经历 8-10 年，且新品种是否具有推广价值，能

否适应特定环境，必须经过田间栽培和生产试验，因此新品种选育具有一定的不

确定性。目前公司自主选育的“仙芝 1 号”、“仙芝 2 号”、“仙斛 1 号”、“仙斛 2

号”、“仙斛 3 号”具有抗逆性强、有效成份高的特点，使得公司在竞争中处于有

利地位。但如果育种技术被竞争对手掌握或超越，或种源经由公司合作的农户或

农民专业合作社流出，将可能削弱公司的竞争优势，从而对公司的盈利能力造成

不利影响。

（六）税收政策及认定变化风险

公司及子公司享受多种主要税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得

税法》及其实施条例的规定，公司药用植物的种植所得免征企业所得税。根据《关

于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税

[2008]149 号）的相关规定，公司及子公司武义寿仙谷中药饮片公司的药用植物

初加工项目销售收入免征企业所得税。公司及子公司金华寿仙谷药业有限公司均

为高新技术企业，在优惠期内减按 15%计缴企业所得税。2014 年度、2015 年度

和 2016 年度，公司及子公司享受所得税税收优惠金额占净利润的比重分别为

34.45%、55.42%和 38.92%。此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的

规定，公司销售自产的灵芝孢子粉（破壁）、鲜铁皮石斛等初级农产品免征增值

税。因此自产的灵芝孢子粉（原料）在公司和其子公司之间销售时公司无需缴纳

增值税而子公司可根据相应税率抵扣进项税，从合并的角度看，这部分可抵扣进

项税抵减了灵芝孢子粉（破壁）的生产成本。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，

该部分自产初级农产品（药用植物）销售给子公司形成的可抵扣进项税额分别为

982.33 万元、1,863.17 万元和 2,160.02 万元。若上述税收优惠政策、税收优惠认

定发生变化，将会对公司的经营状况和盈利水平产生重大不利影响。

（七）存货周转不畅风险

由于公司的主要产品为灵芝孢子粉（破壁）、铁皮枫斗颗粒、铁皮枫斗灵芝

浸膏、鲜铁皮石斛等，单位价值较高。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司

存货余额分别为 5,848.15 万元、7,857.29 万元和 10,112.17 万元。存货周转率分

别为 1.43、0.84 和 0.53，存货周转率下降且低于同行业可比公司。如果未来销售

不能及时消化存货，将可能存在存货资金占用和存货管理的风险，进而对公司的

生产经营造成重大不利影响。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资

风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日