证券代码：600326    证券简称：西藏天路    公告编号：临 2017-21号

西藏天路股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易

日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。

  经公司自查并征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，

确认不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2017 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 13 日连续三个交易

日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所交易规

则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策

没有发生重大调整，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，

也不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项，包括但不限于

重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注

入等重大事项。

3、经向公司控股股东及实际控制人问询，截至目前控股股东及实际

控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重

组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注

入等重大事项。

3、公司未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大

影响的媒体报道或市场传闻。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,

公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、

协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等

有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大

影响的信息。

四、同行业市盈率比较及风险提示

截止 2017 年 7 月 13 日，土木工程建筑业最新滚动市盈率为 16.73，

公司最新滚动市盈率为 34.4278；土木工程建筑业最新静态市盈率为

17.32，公司最新静态市盈率为 39.7327，均高于行业平均水平。最近连续

三个交易日公司股票价格涨幅高于同期上证指数。

截止 2017 年 7 月 13 日土木工程建筑业主要公司市盈率表

序号 证券代码 证券简称 滚动市盈率 静态市盈率

1 000010.SZ 美丽生态 88.8199 104.8536

2 000065.SZ 北方国际 24.2597 26.2706

3 000090.SZ 天健集团 22.0333 32.4851

4 000498.SZ 山东路桥 15.8767 20.5673

5 000928.SZ 中钢国际 21.4619 21.5079

6 000961.SZ 中南建设 59.0426 59.3244

7 002051.SZ 中工国际 17.4640 17.9403

8 002060.SZ 粤水电 36.3369 36.6077

9 002062.SZ 宏润建设 27.1964 27.8234

10 002135.SZ 东南网架 103.0342 130.9858

11 002140.SZ 东华科技 66.9256 69.7405

12 002307.SZ 北新路桥 270.4764 272.7489

13 002310.SZ 东方园林 37.4340 38.3463

14 002431.SZ 棕榈股份 108.4887 130.4523

15 002542.SZ 中化岩土 76.6881 77.7797

16 002586.SZ 围海股份 116.3832 109.9504

17 002628.SZ 成都路桥 135.9169 130.6245

18 002659.SZ 中泰桥梁 -87.4546 -83.2628

19 002663.SZ 普邦股份 94.9384 93.0566

20 002717.SZ 岭南园林 41.9824 45.1021

21 002755.SZ 东方新星 533.2149 687.0961

22 002775.SZ 文科园林 34.1817 34.9867

23 300055.SZ 万邦达 52.0643 58.3612

24 300197.SZ 铁汉生态 39.6216 39.6458

25 300237.SZ 美晨科技 27.6568 29.8036

26 300262.SZ 巴安水务 45.3842 48.4368

27 300495.SZ 美尚生态 47.0883 41.8566

28 300517.SZ 海波重科 65.8799 64.4929

29 300536.SZ 农尚环境 57.0528 57.4969

30 600039.SH 四川路桥 13.9387 13.6452

31 600068.SH 葛洲坝 14.9894 15.4337

32 600072.SH 中船科技 -722.0400 -302.8727

33 600133.SH 东湖高新 7.7312 43.5555

34 600170.SH 上海建工 16.1877 16.2323

35 600248.SH 延长化建 31.2562 30.1338

36 600284.SH 浦东建设 20.1998 20.6882

37 600326.SH 西藏天路 34.4278 39.7327

38 600463.SH 空港股份 147.1242 180.2217

39 600491.SH 龙元建设 32.1664 36.8389

40 600502.SH 安徽水利 30.8271 30.2782

41 600512.SH 腾达建设 65.3559 92.3674

42 600545.SH 新疆城建 -40.2375 -36.5764

43 600610.SH 中毅达 736.9345 1,844.0187

44 600769.SH 祥龙电业 2,475.4102 1,759.8489

45 600820.SH 隧道股份 18.8867 19.2680

46 600846.SH 同济科技 27.4498 28.1054

47 600853.SH 龙建股份 105.1370 113.5627

48 601117.SH 中国化学 21.3489 20.4800

49 601186.SH 中国铁建 11.9218 12.1831

50 601390.SH 中国中铁 15.6351 16.0706

51 601611.SH 中国核建 37.9156 38.3305

52 601618.SH 中国中冶 19.4219 19.6988

53 601668.SH 中国建筑 9.8320 10.0636

54 601669.SH 中国电建 18.3970 18.6386

55 601789.SH 宁波建工 25.4130 25.5277

56 601800.SH 中国交建 15.3667 16.1331

57 603007.SH 花王股份 63.6129 84.6550

58 603316.SH 诚邦股份 52.2053 58.6228

59 603388.SH 元成股份 62.7867 71.5719

60 603717.SH 天域生态 32.8127 50.0321

61 603778.SH 乾景园林 74.0452 69.0332

62 603843.SH 正平股份 65.9182 66.6939

63 603887.SH 城地股份 58.2991 57.7651

64 603955.SH 大千生态 56.1550 56.2611

65 900906.SH 中毅达 B 269.9506 675.4929

数据来源：Wind资讯

公司提醒广大投资者：公司指定信息披露网站和报刊为上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》。公司所有公开披露的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告

为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日