证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代码：600585         证券简称：海螺水泥         编号：临 2017

安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited

关于公司股东减持股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况：截至公告日，安徽海螺创业投资有限责任公司（以

下简称“海创投资”）及其一致行动人芜湖海螺物业管理有限公司（以下

简称“海螺物业”）合计持有本公司股份298,447,816股，约占公司总股

本的5.63%。

 减持计划的主要内容：自本公告之日起15个交易日后的6个月内，海创投

资及海螺物业计划以集中竞价方式减持不超过5,000万股本公司股份，减

持价格不低于21元/股。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月12日收到海

创投资出具的《关于计划减持海螺水泥股份的函》，现将相关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：海创投资及其一致行动人海螺物业。

    2、股份来源及数量：截至公告日，海创投资及其一致行动人海螺物业合计

持有本公司股份298,447,816股，其中：海创投资持有本公司股份286,713,246

股，股份来源于定向增发和二级市场购入；海螺物业持有本公司股份11,734,570

股，股份来源于二级市场购入。

3、股东过往减持情况：海创投资及海螺物业于过去12个月内未实施过减持；

海螺物业于2015年5月27日至6月15日期间以集中竞价方式减持本公司股份

3,617,285股，减持价格区间为25.15元/股至28.54元/股。

    二、本次减持计划的主要内容

公司股东海创投资及其一致行动人海螺物业因资金需求，计划通过上海证券

交易所交易系统集中竞价方式减持其所持有的本公司部分股份。本次拟减持的股

份来源于定向增发和二级市场购入；减持数量为不超过5,000万股；减持期间为

自本公告之日起15个交易日后的6个月内；减持价格区间为不低于21元/股。

三、相关风险提示

1、本次股东减持股份计划符合《上海证券交易所上市公司大股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规、部门规章的相关规定。

2、海创投资及其一致行动人海螺物业不是本公司的控股股东，本次减持计

划的实施不会导致本公司控制权发生变更。

安徽海螺水泥股份有限公司

2017年6月13日

报备文件：

海创投资出具的《关于计划减持海螺水泥股份的函》