关于广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司关于广东榕泰实业股份有限

公司重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查

意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本独立财务顾问”）作

为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“广东榕泰”）重大资

产重组持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等相关规定，长城证券对广东榕泰本次重大资产重

组部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）于2016年1月4日核

发了《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复

》（证监许可〔2016〕4号），核准广东榕泰向高大鹏、肖健等2名发行对象发行

股份购买其所持有的北京森华易腾通信技术有限公司100%股权。

广东榕泰本次非公开发行股份新增股份合计103,575,831股，中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司于2016年2月5日出具了《证券变更登记证明》，本次

发行的新增股份已完成变更登记至上述各认购对象名下，新增股份上市。认购对

象新增股份数量及限售期情况如下：

类型 发行对象/认购人 发行数量（股） 限售期

交易对方
高大鹏 56,966,707

自 新 增 股 份 上 市 之 日 起 十

二 个（12）月内不交易或转让 肖健 46,609,124

合计 103,575,831

二、本次解除限售股份上市流通情况

（一）本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通日为2017年5月15日。

（二）本次解除限售股东及其解除限售股份数量

本次解除限售股东分别为：高大鹏、肖健，上述股东本次解除限售可流通上

市股份数量如下：

序号 股东名称 可流通上市股份数量

1 高大鹏  13,945,449

2 肖健  11,409,913

合计 25,355,362

注：高大鹏为上市公司现任董事，本次解除限售的股份数量小于其本人所持上市公司股份总数的25%。

三、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，上市公司的股本结构变动情况如下表：

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

1、国家持有股份

2、国有法人持有股份

3、其他境内法人持有股份

4、境内自然人持有股份 103,575,831 -25,355,362 78,220,469

5、境外法人、自然人持有股份

6、战略投资者配售股份

7、一般法人配售股份

8、其他

有限售条件的流通股份合计 103,575,831 -25,355,362 78,220,469

无限售条件

的流通股份

A股 601,730,000 25,355,362 627,085,362

B股

H股

其他

无限售条件的流通股份合计 601,730,000 25,355,362 627,085,362

股份总额  705,305,831 0 705,305,831

四、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

交易对方高大鹏、肖健承诺：

自股份发行结束之日起12个月内不转让本人因本次重组所取得的广东榕泰

股份。为保障本人签署的《盈利预测补偿协议》约定的股份补偿安排能够充分实

现，上述12个月锁定期届满且森华易腾2015年至2017年各年度期末累计实际实现

的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）不低于相应年度的业绩

承诺（即2015年度净利润6,500万元、2016年度净利润8,840万、2017年度净利润

12,023万元）的，则本人通过本次重组取得的上市公司股份分期解除锁定，本次

发行股份自发行结束之日起12个月（不含本数）之后累计解除锁定23%股份，自

发行结束之日起24个月（不含本数）之后累计解除锁定56%，自发行结束之前起

36个月（不含本数）之后累计解除锁定100%股份。

如果森华易腾于业绩补偿期内上述任一年度期末实际累计实现的净利润低

于业绩承诺的，则本人按照《盈利预测补偿协议》计算确定的应补偿股份数量不

得解除锁定，在上述可解除锁定股份总数减去应补偿股份数量后的剩余股份数量

可解除锁定。

根据《盈利预测补偿协议》约定，盈利补偿期为2015年、2016年、2017年，

若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至2015

年12月31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为2016年、2017年、2018年，交

易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元。交易对方通过

本次重组取得的上市公司股份分期解除锁定，本次发行股份自发行结束之日起12

个月（不含本数）之后累计解除锁定24.48%股份，自发行结束之日起24个月（不

含本数）之后累计解除锁定57.78%股份，自发行结束之前起36个月（不含本数）

之后累计解除锁定100%股份。相应锁定期届满后的解除锁定，将按照中国证监

会及上海证券交易所的有关规定执行。

森华易腾2016年的财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并并分别出具了广会审字[2017]G17007750026号《审计报告》和广会

专字[2017]G17007750038号《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》。（以下

简称“《鉴证报告》”）。根据《审计报告》和《鉴证报告》，森华易腾2016

年实现归属于母公司股东的净利润为9,238.02万元，扣除非经常性损益后归属于

母公司股东的净利润为9,187.71万元，已超过2016年承诺业绩。

本次解除限售股份的股东为发行股份购买资产的认购对象，根据《发行股份

购买资产协议》，高大鹏、肖健本次认购的上市公司股份自股份发行结束之日起

12个月内不转让。

交易对方已完成2016年度的业绩承诺。本次解除限售股份的股东在锁定期内

严格履行股份锁定承诺，不存在违反承诺的行为。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问长城证券股份有限公司就上市公司本次限售股份上

市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承

诺；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》

及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（三）广东榕泰对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）对广东榕泰本次重大资产重组部分限售股解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

本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正文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《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城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